- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO

Enviado em: terca-feira, 4 de dezembro de 2018 14:03
Para: ‘Contato’

Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS PREGAO 18/2018

Prezada Suelen, boa tarde.

Informo que recebemos o email.

Estamos elaborando a resposta e, dentro do prazo legal, faremos a devida comunicagao.
Agradeco a atencdo e paciéncia.

Atenciosamente,

Paulo Victor Vigneron Turra Bastos

Coordenagdo de Compras e Procedimentos Licitatérios/CGRL/SPOA - MDIC
Chefe do Servigco de Compras

Tel.: +55 61 2027-8033

mdic gov br

) MIMISTERID DA
INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR
E SERVICOS

De: Contato [mailto:contato@energizaengenharia.com.br]

Enviada em: terga-feira, 4 de dezembro de 2018 12:00

Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br>

Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGAO 18/2018

Bom dia Prezado Pregoeiro.

Venho solicitar esclarecimento referente ao edital 18/2018, processo n° 52007.100265/2018-88

- E possivel disponibilizar a planilha de composi¢io de custo com os respectivos valores or¢ados pela
administracao?

Por favor confimar o recebimento.

Atenciosamente.

Suelen Ferreira
(61) 36294373
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- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO

Enviado em: terca-feira, 4 de dezembro de 2018 14:38
Para: ‘Contato’

Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS PREGAO 18/2018
Anexos: EDITAL-PE18-2018.zip

Prezada Suelen, boa tarde.
Segue comunicado registrado no COMPRASNET:

“Informamos que, apds analisar os artefatos publicados, verificamos que a planilha de estimativa elaborada pela
Administracdo ndo foi incluida no arquivo principal. Dessa forma, farei uma nova inser¢do do Edital,
complementando as informacgdes. Informo que esta acdo ndo contara novo prazo para a licitacdo, pois a planilha
estimativa ndo vincula em nenhum dos seus pontos as licitantes interessadas em participar do certame.”

Encaminho diretamente o arquivo solicitado.
Atenciosamente,

Paulo Victor Vigneron Turra Bastos

Coordenagdo de Compras e Procedimentos Licitatérios/CGRL/SPOA - MDIC
Chefe do Servico de Compras

Tel.: +55 61 2027-8033

mdic.gov br

) MIMISTERIO DA
INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR
E SERVICOS

De: Contato [mailto:contato@energizaengenharia.com.br]

Enviada em: terca-feira, 4 de dezembro de 2018 12:00

Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br>

Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGAO 18/2018

Bom dia Prezado Pregoeiro.

Venho solicitar esclarecimento referente ao edital 18/2018, processo n° 52007.100265/2018-88

- E possivel disponibilizar a planilha de composi¢io de custo com os respectivos valores or¢ados pela
administracao?

Por favor confimar o recebimento.

Atenciosamente.



- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO

Enviado em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 11:39
Para: almi’

Cc: patrick@proclima.com.br

Assunto: RES: prgao 18/2018

Prezada licitante, bom dia.

Informamos que o preenchimento das propostas esta definido no Termo de Referéncia, item 5.4, bem como nos
demais artefatos que compde a fase externa da licitagdo.

Informamos que as estimativas estabelecidas pela Administracdo NAO vinculam as empresas, servindo apenas como
referéncia.

Esclarecemos que cabe a empresa interessada ater-se a legislacdo legal vigente para composi¢do da
proposta. As empresas devem ajustar suas planilhas de acordo com sua realidade, para os itens que
compoem a planilha de custos e formacdo de precos, inclusive encargos e tributos. Ainda, deverdo
apresentar todos os documentos comprobatérios e memarias de calculo.

Por oportuno, lembramos que os comandos disciplinados pela Instrucdo Normativa n2 05/2017 vedam
ingeréncia de precos privados por parte da Administracao.

Atenciosamente,

Paulo Victor Vigneron Turra Bastos

Coordenagdo de Compras e Procedimentos Licitatérios/CGRL/SPOA - MDIC
Pregoeiro

Tel.: +55 61 2027-8033

mdic gov br

) MIMISTERID DA
INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR
E SERVICOS

De: almi [mailto:almi@proclima.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2018 17:25
Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br>
Cc: patrick@proclima.com.br

Assunto: prgao 18/2018

Prezado pregoeiro,
Solicitamos esclarecimentos sobre o pregdo 18/2018 como segue:

a - os saldrios a serem pagos aos profissionais serao:

al — os indicados nas planilhas de composi¢do de precos de mao de obra ?
ou

a2 -os constantes dos sindicatos indicados no edital ?
ou

a3 — o ja adotado pelos licitantes ?

b - ha obrigatoriedade de pagar um valor minimo de salario minimo por categoria ?



- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO

Enviado em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 15:03

Para: ‘Contratos’

Assunto: RES: Pregéao Eletrénico 18/2018 - Processo n°® 52007.100265/2018-88

Prezado Cleidson, boa tarde.

Farei a disponibilizacdo dos autos utilizando o email contratos@eletrocontrole.com.br até o dia 12/12/2018, data de
abertura do certame.

Quanto ao procedimento de cdpia, este deve ser solicitado em nossa Ouvidoria, utilizando a LAl (Lei de Acesso a
Informacdo), que ird lhe informar se existem custos para tal procedimento.

Atenciosamente,

Paulo Victor Vigneron Turra Bastos

Coordenagdo de Compras e Procedimentos Licitatérios/CGRL/SPOA - MDIC
Chefe do Servico de Compras

Tel.: +55 61 2027-8033

mdic gov br

) MIMISTERID DA
INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR
E SERVICOS

De: Contratos [mailto:contratos@eletrocontrole.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 14:44

Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br>

Assunto: Pregdo Eletrénico 18/2018 - Processo n2 52007.100265/2018-88

Boa tarde, Sr. pregoeiro!
A ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO, inscrita no CNPJ n2 00.899.223/0001-32, com
interesse em participar do Pregdo Eletronico 18/2018, vem por meio deste solicitar vistas e copia do processo

licitatério mencionando em epigrafe.

Atenciosamente,



- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO

Enviado em: quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 09:04
Para: 'ELIO MARTINS DE ALCANTARA Alcantara’
Assunto: RES: pregao 18/2018

Prezado Elio, bom dia.
Informamos que seu pedido de esclarecimento foi feito intempestivamente, conforme consta no item 21 do Edital.

Ainda assim, informamos que o Ministério tem por padrdo proceder com as andlises de todas as manifestacdes
encaminhadas, mesmo fora do prazo, primando pela exceléncia do certame e buscando sempre o melhor resultado
para o interesse publico.

Dessa forma, informamos que os valores anuais para a informacao solicitada estdo no arquivo
“PLANILHA_DE_ORCAMENTO_FINAL_NOVEMBRO_V2.zip”, na planilha nomeada como RESUMO.

Nela existe o valor anual da contratagdo, pois a fdrmula esta selecionando os valores mensais e fazendo a
multiplicacado por 12, resultando no valor anual da contratacao.

Informamos que as estimativas estabelecidas pela Administracdo NAO vinculam as empresas, servindo apenas como
referéncia.

Atenciosamente,

Paulo Victor Vigneron Turra Bastos

Coordenagdo de Compras e Procedimentos Licitatérios/CGRL/SPOA - MDIC
Chefe do Servico de Compras

Tel.: +55 61 2027-8033

mdic.gov br

) MIMISTERIO DA
INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR
E SERVICOS

De: ELIO MARTINS DE ALCANTARA Alcantara [mailto:big.alcantara@gmail.com]
Enviada em: terca-feira, 11 de dezembro de 2018 17:39

Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br>

Assunto: pregdo 18/2018

Boa tarde!

Planilha de custo e formacdo de preco global no item A - RECURSOS HUMANOS (RENUMERACAO+ENCARGO)

No meu entender deveria ter uma coluna de valor anual para cada categoria profissional.

Essa e minha duvida.



