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- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO
Enviado em: terça-feira, 4 de dezembro de 2018 14:03
Para: 'Contato'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO 18/2018

Prezada Suelen, boa tarde.  
Informo que recebemos o email.  
Estamos elaborando a resposta e, dentro do prazo legal, faremos a devida comunicação.  
Agradeço a atenção e paciência.  
 
Atenciosamente, 
 
Paulo Victor Vigneron Turra Bastos 

Coordenação de Compras e Procedimentos Licitatórios/CGRL/SPOA - MDIC 

Chefe do Serviço de Compras 

Tel.: +55 61 2027-8033 

 

 
 
 
 

De: Contato [mailto:contato@energizaengenharia.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 4 de dezembro de 2018 12:00 
Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGÃO 18/2018 
 

Bom dia Prezado Pregoeiro.  
 
Venho solicitar esclarecimento referente ao edital 18/2018, processo nº 52007.100265/2018-88 
 
- É possível disponibilizar a planilha de composição de custo com os respectivos valores orçados pela 
administração?  
 
 
Por favor confimar o recebimento. 
 
Atenciosamente.  
 
Suelen Ferreira   
(61) 36294373 
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- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO
Enviado em: terça-feira, 4 de dezembro de 2018 14:38
Para: 'Contato'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO 18/2018
Anexos: EDITAL-PE18-2018.zip

Prezada Suelen, boa tarde.  
 
Segue comunicado registrado no COMPRASNET:  
 
“Informamos que, após analisar os artefatos publicados, verificamos que a planilha de estimativa elaborada pela 
Administração não foi incluída no arquivo principal. Dessa forma, farei uma nova inserção do Edital, 
complementando as informações. Informo que esta ação não contará novo prazo para a licitação, pois a planilha 
estimativa não vincula em nenhum dos seus pontos as licitantes interessadas em participar do certame.” 
 
Encaminho diretamente o arquivo solicitado.  
 
Atenciosamente, 
 
Paulo Victor Vigneron Turra Bastos 

Coordenação de Compras e Procedimentos Licitatórios/CGRL/SPOA - MDIC 

Chefe do Serviço de Compras 

Tel.: +55 61 2027-8033 

 

 
 
 
 
 
 

De: Contato [mailto:contato@energizaengenharia.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 4 de dezembro de 2018 12:00 
Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGÃO 18/2018 
 

Bom dia Prezado Pregoeiro.  
 
Venho solicitar esclarecimento referente ao edital 18/2018, processo nº 52007.100265/2018-88 
 
- É possível disponibilizar a planilha de composição de custo com os respectivos valores orçados pela 
administração?  
 
 
Por favor confimar o recebimento. 
 
Atenciosamente.  
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- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO

Enviado em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 11:39

Para: 'almi'

Cc: patrick@proclima.com.br

Assunto: RES: prgao 18/2018

Prezada licitante, bom dia.  
Informamos que o preenchimento das propostas está definido no Termo de Referência, item 5.4, bem como nos 
demais artefatos que compõe a fase externa da licitação.  
Informamos que as estimativas estabelecidas pela Administração NÃO vinculam as empresas, servindo apenas como 
referência.  

Esclarecemos que cabe a empresa interessada ater-se à legislação legal vigente para composição da 

proposta. As empresas devem ajustar suas planilhas de acordo com sua realidade, para os itens que 

compõem a planilha de custos e formação de preços, inclusive encargos e tributos. Ainda, deverão 
apresentar todos os documentos comprobatórios e memórias de cálculo. 
Por oportuno, lembramos que os comandos disciplinados pela Instrução Normativa nº 05/2017 vedam 

ingerência de preços privados por parte da Administração. 
 
Atenciosamente, 
 
Paulo Victor Vigneron Turra Bastos 

Coordenação de Compras e Procedimentos Licitatórios/CGRL/SPOA - MDIC 

Pregoeiro 

Tel.: +55 61 2027-8033 

 

 
 
 
 

De: almi [mailto:almi@proclima.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2018 17:25 
Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br> 
Cc: patrick@proclima.com.br 
Assunto: prgao 18/2018 
 
Prezado pregoeiro, 
Solicitamos esclarecimentos sobre o pregão  18/2018  como  segue: 
 
a  -  os salários a serem pagos aos profissionais  serão: 
a1 – os indicados nas planilhas de composição de preços de mão de obra ? 
                                                       OU 
a2 -os constantes dos sindicatos indicados no edital ? 
                                                       OU 
a3 – o já adotado pelos licitantes ? 
 
b -  há obrigatoriedade de pagar um valor mínimo de   salario mínimo por categoria ? 
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- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO

Enviado em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 15:03

Para: 'Contratos'

Assunto: RES: Pregão Eletrônico 18/2018 - Processo nº 52007.100265/2018-88

Prezado Cleidson, boa tarde.  
Farei a disponibilização dos autos utilizando o email contratos@eletrocontrole.com.br até o dia 12/12/2018, data de 
abertura do certame.  
Quanto ao procedimento de cópia, este deve ser solicitado em nossa Ouvidoria, utilizando a LAI (Lei de Acesso a 
Informação), que irá lhe informar se existem custos para tal procedimento.  
 
Atenciosamente, 
 
Paulo Victor Vigneron Turra Bastos 

Coordenação de Compras e Procedimentos Licitatórios/CGRL/SPOA - MDIC 

Chefe do Serviço de Compras 

Tel.: +55 61 2027-8033 

 

 
 
 
 
 
 

De: Contratos [mailto:contratos@eletrocontrole.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 14:44 
Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br> 
Assunto: Pregão Eletrônico 18/2018 - Processo nº 52007.100265/2018-88 
 

Boa tarde, Sr. pregoeiro!  

A ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, inscrita no  CNPJ nº 00.899.223/0001-32, com 
interesse em participar do Pregão Eletrônico 18/2018,  vem por meio deste solicitar vistas e cópia do processo 
licitatório mencionando em epígrafe.  

Atenciosamente,  
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- CGRL/LICITACAO

De: - CGRL/LICITACAO

Enviado em: quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 09:04

Para: 'ELIO MARTINS DE ALCANTARA Alcantara'

Assunto: RES: pregão 18/2018

Prezado Elio, bom dia.  
 
Informamos que seu pedido de esclarecimento foi feito intempestivamente, conforme consta no item 21 do Edital. 
 
Ainda assim, informamos que o Ministério tem por padrão proceder com as análises de todas as manifestações 
encaminhadas, mesmo fora do prazo, primando pela excelência do certame e buscando sempre o melhor resultado 
para o interesse público.  
 
Dessa forma, informamos que os valores anuais para a informação solicitada estão no arquivo 
“PLANILHA_DE_ORCAMENTO_FINAL_NOVEMBRO_V2.zip”, na planilha nomeada como RESUMO.  
Nela existe o valor anual da contratação, pois a fórmula está selecionando os valores mensais e fazendo a 
multiplicação por 12, resultando no valor anual da contratação.  
 
Informamos que as estimativas estabelecidas pela Administração NÃO vinculam as empresas, servindo apenas como 
referência.  
 
 
Atenciosamente, 
 
Paulo Victor Vigneron Turra Bastos 

Coordenação de Compras e Procedimentos Licitatórios/CGRL/SPOA - MDIC 

Chefe do Serviço de Compras 

Tel.: +55 61 2027-8033 

 

 
 
 
 
De: ELIO MARTINS DE ALCANTARA Alcantara [mailto:big.alcantara@gmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 11 de dezembro de 2018 17:39 
Para: - CGRL/LICITACAO <cgrl.licitacao@mdic.gov.br> 
Assunto: pregão 18/2018 
 
Boa tarde! 
 
Planilha de custo  e formação de preço global no item A - RECURSOS  HUMANOS (RENUMERAÇÃO+ENCARGO) 
 
No meu entender deveria ter uma coluna de valor anual para cada categoria profissional. 
 
 
Essa e minha dúvida. 
--  


