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RE: Planilhas das diferengas - Repactuacao / Reajuste

STELLA MARQUES MACEDO <stella.macedo@inss.gov.br>
Qua, 21/09/2022 16:13

Para: Claudio Arruda <contrato@aigleltda.com.br>

Boa tarde, Claudio.

Informo que o valor retroativo apresentado esta correto.
Vou dar andamento a formalizacdao do termo aditivo.
Att.,

STELLA MARQUES MACEDO

Analista do Seguro Social - Esp. em Direito — 2296690

Divisao de Logistica, Licitagdes e Contratos - SRSEII

Belo Horizonte — MG
Teams | (31)99948-8321

De: Claudio Arruda <contrato@aigleltda.com.br>

Enviado: quarta-feira, 21 de setembro de 2022 13:43

Para: STELLA MARQUES MACEDO <stella.macedo@inss.gov.br>
Assunto: RES: Planilhas das diferencas - Repactuagio / Reajuste

Prezada Stella, boa tarde!
Segue em anexo as planilhas que foram corrigidas.

Obrigado!
Atenciosamente,
Claudio Arruda
Sécio
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E-mail: contrato@aigleltda.com.br
Tel.: +55 (71).3354-6577
“A responsabilidade social e a preservagcdo do ambiente significam um compromisso com a vida”,

%Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE!

De: STELLA MARQUES MACEDO [mailto:stella.macedo@inss.gov.br]
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Para: Claudio Arruda <contrato@aigleltda.com.br>
Assunto: RE: Planilhas das diferencas - Repactuacdo / Reajuste

Claudio, boa tarde.

Em uma primeira andlise, verifiquei duas incorrecdes:

a) Na planilha resumo, consta que a diferenca devida no periodo de 20/08/21 a
31/08/21 é de RS 3.611,29. Todavia, na planilha que foi anteriormente aprovada, o valor
era de RS 2.481,77. Favor verificar.

b) Verificar o valor recebido no periodo 20/04/22 a 19/05/22, pois o total correto é de
RS 131.560,03. Verifiquei que apenas o valor da GEX Duque esta incorreto, pois foi pago
RS 48.205,59 nessa medic¢do para DUQ.

Além disso, é preciso verificar o novo valor devido para o periodo de 20/06/22 a 19/07/22, tendo em
vista o novo valor da medi¢ao de DUQ para essa competéncia.

Fico no aguardo.

Att.,

STELLA MARQUES MACEDO

Analista do Seguro Social - Esp. em Direito — 2296690
Divisao de Logistica, Licitagdes e Contratos - SRSEII
Belo Horizonte — MG

Teams | (31)99948-8321
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De: Claudio Arruda <contrato@aigleltda.com.br>

Enviado: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 17:04

Para: STELLA MARQUES MACEDO <stella.macedo@inss.gov.br>
Assunto: Planilhas das diferencgas - Repactuacdo / Reajuste

Prezada Stella, boa tarde!

Segue em anexo as planilhas dos retroativos até julho/2022.
Qualquer duvida estamos a disposicao.

Obrigado!

Atenciosamente,

Claudio Arruda
Socio
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E-mail: contrato@aigleltda.com.br
Tel.: +55 (71).3354-6577
“A responsabilidade social e a preservagcGo do ambiente significam um compromisso com a vida”,

éAntes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE!
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