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RE:ATEN CA O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 3° Quadrimestre/2021 - CGU

ELIZABETH DUARTE DE FRANCA <elizabeth.franca@inss.gov.br>

Qui, 27/01/2022 15:33

Para: STELLA MARQUES MACEDO <stella.macedo@inss.gov.br>

Cc: ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES <luidi.moraes@inss.gov.br>; ROSANGELA IZABEL <rosangela.izabel@inss.gov.br>; LUCIANA SOARES LEMOS
PIMENTA <luciana.pimenta@inss.gov.br>

O atual chefe da SERLLC esta ciente. Ndo sabia que ainda tinha que me reportar a vocé.

De qualquer sorte, conforme e-mail abaixo, vocé pode constatar que houve o problema e que tomei as medidas que me cabiam
para solucionar.

Talvez esteja havendo algum ruido de comunicag¢do ou entendimento equivocado. Se as coisas caminharem para esta seara, fica
complicado a cooperagdo.

Cordialmente,

Elizabeth Duarte de Franga

ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - Matr. 1707341

17022 - Geréncia Executiva

GEXDUQUE/SR-II - RJ

Av. Marechal Deodoro, n° 1119, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias/RJ
Tel.: (21) 2771 3091 - VoIP 3021-4001/4002

S6 imprima o necessario. Preserve o meio ambiente.
Clique aqui e crie sua assinatura personalizada

De: STELLA MARQUES MACEDO <stella.macedo@inss.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 15:04

Para: ELIZABETH DUARTE DE FRANCA <elizabeth.franca@inss.gov.br>

Cc: ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES <luidi.moraes@inss.gov.br>; ROSANGELA IZABEL <rosangela.izabel@inss.gov.br>; LUCIANA
SOARES LEMOS PIMENTA <luciana.pimenta@inss.gov.br>

Assunto: RE: ATE N C A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Boa tarde!

N3o tenho informagdo de que seu acesso ao contrato no GCWEB tenha sido revogado ontem, pois a retirada do gestor nao
acontece automaticamente apos a emissdo de portaria e deve ser feita manualmente.

Luciana, pode verificar o acesso da servidora ao Contrato 19/2020, por favor? Ela precisa emitir autorizagdo de pagamento.

Att.,

STELLA MARQUES MACEDO

Analista do Seguro Social - Esp. em Direito — 2296690
Servico de Logistica, Licitagoes e Contratos - SRII
Belo Horizonte — MG

Teams | (31)99948-8321

G INSss

De: ELIZABETH DUARTE DE FRANCA <elizabeth.franca@inss.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 13:30

Para: STELLA MARQUES MACEDO <stella.macedo@inss.gov.br>

Cc: ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES <luidi.moraes@inss.gov.br>; ROSANGELA IZABEL <rosangela.izabel@inss.gov.br>
Assunto: RE: ATE N C A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Boa tarde!

Todas as notas fiscais emitidas pela contratada até o final do més de dezembro foram langadas.
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Ontem, acessei o GCWEB para emitir relatério final. Contudo, ja ndo consegui mais ter acesso ao contrato.

Sim, existem duas notas fiscais que foram enviadas pela contratada no inicio deste ano, sem langamento pelo motivo acima
citado, pois venho sem acesso ao GCWEB desde o inicio deste ano.

Solicitei providéncias no dia 24/01, como é possivel verificar abaixo. O problema foi corrigido, porém ontem ja n3o acessava
mais o contrato.

RE: cadastro de perfil (202201000234)

Seqg, 24/01,2022 09:49

e GUILHERME REBECCA DOS SANTOS

Para: Egquipe Sistema de Gestao de Contratos: ELIZABETH DUARTE DE FRANCA
Prezada Sra. Elizabeth, bom dia!

Atualizamos seu cadastro de gestor do contrato, tendo em vista que néo constava a Portaria SEl nele.
Peco fazer uma rechecagem para verificar se as inconsisténcias foram solucionadas.

Fico a disposig8o. Caso ndo haja retorno em 48 horas, entenderemos que o chamado foi resclvido.
Att,

GUILHERME REBECCA DOS SANTOS

Analista do Sequro Social — Matricula 2132225
o

Servigo de Logistica, Licitagdes e Contratos - Superintendéncia Regional Sudeste I (21.150.31)

Teams | {11) 3544-3384

(i INSsS

De: ELIZABETH DUARTE DE FRANCA <gcweb@inss.gov.br=

Enviado: segunda-feira, 24 de jansiro de 2022 05:34

Para: Equipe Sistema de Gestao de Contratos <gowsb@inss.gov.br>
Assunto: cadastro de perfil (202201000234)

Roséangela, conforme solicitagdo da atual gestora do contrato n® 19/2020, gentileza conclui-lo na logistica.
Cordialmente,

Elizabeth Duarte de Franga

ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - Matr. 1707341

17022 - Geréncia Executiva

GEXDUQUE/SR-II - RJ

Av. Marechal Deodoro, n° 1119, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias/RJ
Tel.: (21) 2771 3091 - VoIP 3021-4001/4002

S6 imprima o necessario. Preserve o meio ambiente.
Clique aqui e crie sua assinatura personalizada

De: STELLA MARQUES MACEDO <stella.macedo@inss.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 11:11

Para: ELIZABETH DUARTE DE FRANCA <elizabeth.franca@inss.gov.br>

Cc: ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES <luidi.moraes@inss.gov.br>

Assunto: RE: ATE N G A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Prezada, bom dia.

Favor informar se existem pendéncias de pagamento da Contratada. Em caso afirmativo, solicito que sejam finalizadas, pois sdo
de periodo anterior a minha designagao.

Além disso, solicito que o processo 35663.000167/2019-70 seja concluido nas unidades LOG-GEXDUQUE e GEXDUQUE-SRII.
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2/6



27/01/2022 15:29 Email — ELIZABETH DUARTE DE FRANCA — Outlook
Att.,

STELLA MARQUES MACEDO

Analista do Seguro Social - Esp. em Direito — 2296690
Servico de Logistica, Licitacdes e Contratos - SRII
Belo Horizonte — MG

Teams | (31)99948-8321

i INss

De: ELIZABETH DUARTE DE FRANCA <elizabeth.franca@inss.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 18:52

Para: Claudio Arruda <contrato@aigleltda.com.br>

Cc: STELLA MARQUES MACEDO <stella.macedo@inss.gov.br>; ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES <luidi.moraes@inss.gov.br>
Assunto: ENC: ATE N C A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Prezado Claudio, boa noite!
Recebi este email apenas hoje e somente foi possivel visualiza-lo no fim desta tarde.

Encaminhei a planilha para vocé, por whatsapp, mas também estou encaminhando por aqui, por orientagdo do Célio, da
Corregedoria.

Seguem anexadas a planilha para seu preenchimento dos campos que sdo inerentes a empresa, assim como uma planilha que
podera servir de modelo. Também segue um arquivo com as orienta¢des de preenchimento.

Estou copiando a atual gestora do contrato, assim como o chefe da SERLLC.

Quero aproveitar o ensejo para me desculpar com todos pelas falhas e faltas que ocorreram ao longo do caminho deste contrato
de manutencdo predial, enquanto estive a frente dele.

Saibam que procurei empregar o melhor possivel, dadas as circunstancias. Sei que fiquei em falta e ndo gosto de desempenhar
minhas fungdes de forma precaria. Isso estava ocorrendo, o que, inclusive me fez adoecer.

Stella, vocé sabe que existem muitas pendéncias que eu acabei deixando neste contrato e estd assumindo ciente disso. Saiba
que estou a disposi¢do para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Elizabeth Duarte de Franga

ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - Matr. 1707341

17022 - Geréncia Executiva

GEXDUQUE/SR-II - RJ

Av. Marechal Deodoro, n° 1119, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias/RJ
Tel.: (21) 2771 3091 - VoIP 3021-4001/4002

S6 imprima o necessario. Preserve o meio ambiente.
Clique aqui e crie sua assinatura personalizada

De: CELIO SILVA DE AMORIM <celio.amorim@inss.gov.br>

Enviado: terga-feira, 25 de janeiro de 2022 14:29

Para: ELIZABETH DUARTE DE FRANCA <elizabeth.franca@inss.gov.br>

Cc: SERLLC SRII <serllc2@inss.gov.br>; DIVOFL SRII <divofl2@inss.gov.br>; ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES <luidi.moraes@inss.gov.br>
Assunto: ENC: ATE N C A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Elizabeth, boa tarde

Encaminhando, pois a Christiane me informou que vocé é a gestora.

CELIO AMORIM
Analista do Seguro Social — 1637482
11.150.31 - Servico de Logistica, Licitagdes e Contratos
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Belo Horizonte — MG
Teams | (31) 3249-4982 - VoIP 30314982

G INSss

De: CELIO SILVA DE AMORIM <celio.amorim@inss.gov.br>

Enviado: terga-feira, 25 de janeiro de 2022 14:07

Para: LOGRJ Duque de Caxias <logduq@inss.gov.br>; LOGRJ Petropolis <logptp@inss.gov.br>; LOGRJ Rio de Janeiro Norte
<logrjn@inss.gov.br>; LOGRJ Campos dos Goytacazes <logcgt@inss.gov.br>; LOGRJ Volta Redonda <logvrd@inss.gov.br>

Cc: SERLLC SRII <serllc2@inss.gov.br>; DIVOFL SRII <divofl2@inss.gov.br>; ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES <luidi.moraes@inss.gov.br>
Assunto: ENC: ATE N C A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Pessoal, boa tarde!

Gestores da Manutencdo Predial aqui da SR me informaram que os contratos de Manuteng¢do Predial sao Geridos pela sua
Geréncia . Assim, favor enviar a planilha da CGU e/ou informar se tem contrato ou ndo . Pois recebi as planilhas de manutenc¢&o
Predial somente de Minas Gerais. Tenho que enviar para Brasilia 0 mais breve possivel, pois o prazo vence hoje.

Analista do Seguro Social — 1637482

11.150.31 - Servico de Logistica, Licitagdes e Contratos
Belo Horizonte - MG

Teams | (31) 3249-4982 - VoIP 30314982

§* INSS

De: CELIO SILVA DE AMORIM <celio.amorim@inss.gov.br>

Enviado: terga-feira, 25 de janeiro de 2022 11:33

Para: ALBA ARAUJO MACIEL DA SILVA <alba.dasilva@inss.gov.br>

Cc: HUMBERTO DI VAIO FILHO <humberto.di@inss.gov.br>; LOGRJ Rio de Janeiro Centro <logrjc@inss.gov.br>
Assunto: ENC: ATE N C A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Bom dia!

Reiterando...

CELIO AMORIM

Analista do Seguro Social — 1637482

11.150.31 - Servico de Logistica, Licitagdes e Contratos
Belo Horizonte - MG

Teams | (31) 3249-4982 - VoIP 30314982

i INss

CELIO AMORIM

Analista do Seguro Social — 1637482

11.150.31 - Servico de Logistica, Licitagdes e Contratos
Belo Horizonte — MG

Teams | (31) 3249-4982 - VoIP 30314982

G INSss
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De: CELIO SILVA DE AMORIM <celio.amorim@inss.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 10:24

Para: ROBSON FARIAS COLI <robson.coli@inss.gov.br>; ELIANY CARDOSO <eliany.santos@inss.gov.br>; KATIA VERLAN GONCALVES ROGER
<katia.verlan@inss.gov.br>; ALBA ARAUJO MACIEL DA SILVA <alba.dasilva@inss.gov.br>; Celio Silva de Amorim <celio.amorim@inss.gov.br>;
Luciana Maria Barbosa de Azevedo <luciana.azevedo@inss.gov.br>; Aline Carmo dos Santos <aline.csantos@inss.gov.br>; Ana Claudia
Batista Soares Madeira <ana.madeira@inss.gov.br>; Bianca Maria Costa Araujo <bianca.araujo@inss.gov.br>; Caio Melato Ribeiro
<caio.ribeiro@inss.gov.br>; Cristiana Gabriel Fontenelle <cristiana.fontenelle@inss.gov.br>; Christiane Viegas de Ornellas
<christiane.ornellas@inss.gov.br>; Cleber de Souza <cleber.souza@inss.gov.br>; Daniel Couto Bicas <daniel.bicas@inss.gov.br>; Everton
Rodrigues de Lima <everton.lima@inss.gov.br>; Fernando Antonio de Souza Drummond <fernando.drummond@inss.gov.br>; Luciana
Soares Lemos Pimenta <luciana.pimenta@inss.gov.br>; Marcela Antunes Vaz <marcela.vaz@inss.gov.br>; Michele Leal Morais
<michele.leal@inss.gov.br>; Patricia dos Santos Mayrink <patricia.mayrink@inss.gov.br>; Rafael Simiao Marques Pereira
<rafael.mpereira@inss.gov.br>; Ricardo Aguiar Resende <ricardo.resende@inss.gov.br>; Riviane Carvalho Amorim
<riviane.amorim@inss.gov.br>; Stella Marques Macedo <stella.macedo@inss.gov.br>; Tiago Fonseca dos Reis <tiago.reis@inss.gov.br>;
Vanessa Reis da Silva <vanessa.reis@inss.gov.br>; LOGES Vitoria <logvit@inss.gov.br>; LOGMG Barbacena <logbbc@inss.gov.br>; LOGMG
Belo Horizonte <logbhz@inss.gov.br>; LOGMG Contagem <logcon@inss.gov.br>; LOGMG Diamantina <logdia@inss.gov.br>; LOGMG
Divinopolis <logdiv@inss.gov.br>; LOGMG Governador Valadares <loggvl@inss.gov.br>; LOGMG Juiz de Fora <logjfr@inss.gov.br>; LOGMG
Montes Claros <logmcl@inss.gov.br>; LOGMG Ouro Preto <logorp@inss.gov.br>; LOGMG Pocos de Caldas <logpcl@inss.gov.br>; LOGMG
Teofilo Otoni <logteo@inss.gov.br>; LOGMG Uberaba <logubb@inss.gov.br>; LOGMG Uberlandia <logubl@inss.gov.br>; LOGMG Varginha
<logvar@inss.gov.br>; LOGRJ Campos dos Goytacazes <logcgt@inss.gov.br>; LOGRJ Duque de Caxias <logdug@inss.gov.br>; LOGRJ Niteroi
<lognit@inss.gov.br>; LOGRJ Petropolis <logptp@inss.gov.br>; LOGRJ Rio de Janeiro Centro <logrjc@inss.gov.br>; LOGRJ Rio de Janeiro
Norte <logrjin@inss.gov.br>; LOGRJ Volta Redonda <logvrd@inss.gov.br>

Cc: SERLLC SRII <serllc2@inss.gov.br>; Gestao de Material <cgst.sr2@inss.gov.br>; DIVOFL SRII <divofl2@inss.gov.br>

Assunto: ENC: ATE N C A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Colegas, bom dia!

De ordem do Chefe do Servigo de Logistica da Superintendéncia Regional Sudeste I, comunicamos que a data-limite para envio
das informagGes dos terceirizados com dedicagdo de mao de obra exclusiva, referente ao 32 quadrimestre de 2021 ( meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021) é 21 de janeiro de 2022. Solicitamos cumprir esse prazo pois a consolidagdo
requer um tempo para corregdo dos erros antes do envio a DGDOP em 25/01/2022.

FkkExk A xR * kX *yer alerta da DGDOP abaixo sobre confiabilidade dos dados™ ***####xkk ¥k %k

**Enviada copia para todas as Logisticas, considerando que possam ter contratos que ndo estejam centralizados na SRIl ou
que tenham Servidores na Geréncias que sdo Gestores de Contratos com dedica¢do de mao de obra exclusiva, visto que eu
fago a consolidagao da planilha e posso nao ter todas as informagdes sobre Gestores **

Atengdo:

1. Seguem anexas as planilhas (modelo e a ultima enviada, para referéncia);
2. Vejam orientagGes abaixo da DGDOP;
3. Ao clicar na célula da planilha, surge a informagdo da forma de preenchimento requerida.

4. Procurem conferir as informagées prestadas, pois temos recebido comunicado da DGDOP sobre divergéncias entre o
real e o informado (VEJAM ALERTA DA DGDOP ABAIXO).

CELIO AMORIM

Analista do Seguro Social — 1637482

11.150.31 - Servico de Logistica, Licitagdes e Contratos
Belo Horizonte - MG

Teams | (31) 3249-4982 - VoIP 30314982

i INss

De: Divisao de Gestao de Despesas Operacionais <dgdop@inss.gov.br>
Enviado: terca-feira, 28 de dezembro de 2021 09:07
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Para: DIVOFL SRI <divofll@inss.gov.br>; DIVOFL SRII <divofl2@inss.gov.br>; DIVOFL SRIIl <divofl3@inss.gov.br>; DIVOFL SRIV
<divofld@inss.gov.br>; DIVOFL SRV <divofl5@inss.gov.br>; SERLLC SRI <serllc1@inss.gov.br>; SERLLC SRII <serllc2@inss.gov.br>; SERLLC SRillI
<serllc3@inss.gov.br>; SERLLC SRIV <serllc4@inss.gov.br>; SERLLC SRV <serllc5@inss.gov.br>; LARISSA ANDRADE MORA
<larissa.mora@inss.gov.br>; ANDRE ROCHA MARINHO <andre.marinho@inss.gov.br>; RODRIGO CAETANO DE PAULA
<rodrigo.cpaula@inss.gov.br>; RONALDO THAMES BARROSO <ronaldo.barroso@inss.gov.br>; KARLA PATRICIA PEIXOTO
<karla.peixoto@inss.gov.br>; LEONARDO DE PADUA GOMES <leonardo.gomes@inss.gov.br>; PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA
<priscila.souza@inss.gov.br>; ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES <luidi.moraes@inss.gov.br>; CELIO SILVA DE AMORIM
<celio.amorim@inss.gov.br>; ANTONIO MARCOS RIBEIRO <antoniom.ribeiro@inss.gov.br>; ADRIANA CRISTINA DE SOUZA
<adriana.cristina@inss.gov.br>; ADRIANA IBARRA ALVES <adriana.alves@inss.gov.br>; JOSE ROOSEVELT ARAUJO CORREA
<jose.correa@inss.gov.br>; JAILSON LOPES DE LIMA <jailson.lima@inss.gov.br>; RUBENS CARVALHO SANTOS FILHO
<rubens.filho@inss.gov.br>; RODRIGO MOURA DE AVELAR BALTAR <rodrigo.baltar@inss.gov.br>; OZENILDO JOSE DA COSTA
<ozenildo.costa@inss.gov.br>; JOSE EDUARDO LOPES MENDES <eduardo.mendes@inss.gov.br>; FABIANO TSUYOSHI KOBAYASHI
<fabiano.kobayashi@inss.gov.br>; IZANIL DE PAULA CAVALERO <izanil@inss.gov.br>; FLAVIA AUGUSTA SKAF MELO <flavia.skaf@inss.gov.br>;
Coordenacao Geral de Licitacoes e Contratos - DGDF <cglco@inss.gov.br>; MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA
<manuella.silva@inss.gov.br>; DEBORA APARECIDA ANDRADE FLORIANO <debora.floriano@inss.gov.br>; GEOVAR DE ALMEIDA ALVES
<geovar.alves@inss.gov.br>

Cc: ARIAN JACI GIACOMET <arian.giacomet@inss.gov.br>; ODIRLEI SILVA SANTOS <odirlei.santos@inss.gov.br>; GILVANEIRE CAVALCANTI
BELTRAO <gilvaneire.beltrao@inss.gov.br>; HELOISA MARIA DE ANDRADE HENCHEL <heloisa.henchel@inss.gov.br>; ROBSON RAMOS DE
ANDRADE <robson.andrade@inss.gov.br>

Assunto: ATE N C A O - Remessa de Planilha de Terceirizados - 32 Quadrimestre/2021 - CGU

Prezados, boa tarde.

1. Pelo presente expediente lembramos acerca da necessidade de encaminhamento da planilha com a consolida¢do dos dados
dos colaboradores terceirizados, os quais atuam, no ambito do INSS, em contratos administrativos sob regime de dedicagao
exclusiva de mdo de obra. Como ja estabelecido em fluxos anteriores, esse relatdrio deve ser remetido a esta Divisdo de Gestdo
de Despesas Operacionais (DGDOP/INSS), perfazendo demanda da Controladoria Geral da Unido, a qual atendemos por
quadrimestre. Por ora, estamos solicitando a planilha referente ao 32 quadrimestre de 2021 - meses de setembro a dezembro de
2021.

2. Assinalamos que as informag6es devem ser consolidadas por cada Superintendéncia Regional e repassadas,
impreterivelmente, até 25/01/2022 (utilizar o modelo de planilha em anexo) para o e-mail <dgdop@inss.gov.br> .

3. Em caso de duvidas, favor observar as orientagdes contidas no arquivo anexo.

4. A busca pelo Cddigo Brasileiro de Ocupacgdes (CBO) pode ser encontrado no seguinte link:
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf .

Como sao dados sensiveis encaminhados a 6rgao de controle, pedimos especial atengao a fidedignidade
das informagoes prestadas, pois, na ultima remessa a CGU identificamos dados referentes a contratos que ja
estavam sem vigéncia ha muito tempo.

Na certeza da colaborac¢do de todos, agradecemos antecipadamente.
Respeitosamente.

Arian Jaci Giacomet

Divisdo de Gestdo de Despesas Operacionais - DGDOP

Coordenagdo-Geral de Recursos Logisticos - CGRLOG
Administragdo Central do INSS em Brasilia - DF

INSS

S6 imprima o necessdrio. Preserve o meio ambiente.
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