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fﬁ Outlook

RE: PREGAO ELETRONICO N.° 90001/2025 -URGENTE - SISTEMA INOPERAVEL
De SELIC COAGR1 <licitacao.coagr1@icmbio.gov.br>

Data Qua, 25/06/2025 11:02
Para Abrasul Licitagdes <licitacoesabrasul@gmail.com>

Acuso recebimento.
Iremos analisar e se for necessario entraremos em contato.

Att,
Lucas - Pregoeiro

De: Abrasul LicitagGes <licitacoesabrasul@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 25 de junho de 2025 10:57

Para: SELIC COAGR1 <licitacao.coagrl@icmbio.gov.br>

Assunto: Re: PREGAO ELETRONICO N.2 90001/2025 -URGENTE - SISTEMA INOPERAVEL
M.D. PREGOEIRO

Seguem anexas as planilhas devidamente ajustadas.

Estamos em contato continuo com o Suporte para tentar normalizar nosso acesso.
Agradecemos a atengdo e compreensao.

Seguimos a inteira disposicdo para o que mais se fizer necessario.

Pedimos encarecidamente que acuse o recebimento deste email com as planilhas pelo que antecipadamente agradecemos.

LUCYANA ANTUNES
ABRASUL

Em qua., 25 de jun. de 2025 as 10:42, SELIC COAGR1 <licitacao.coagr1@icmbio.gov.br> escreveu:

Prezado licitante,

Acusamos ciéncia de sua manifestagdo. No entanto, informo que, ao alterar a aliquota da rubrica SAT para 1% nos respectivos grupos e cargos, o valor
global da proposta sera reduzido — o que, neste caso, ndo representa impedimento.

Dessa forma, solicito a gentileza de proceder com a alteragdo da rubrica nos Grupos 2 e 3, e encaminhar a nova planilha de custos por este e-mail.

Apds o recebimento, a sessdo serd temporariamente suspensa, tendo em vista que sera necessario inserir a nova planilha no sistema e realizar a
negociacdo nos Grupos 2 e 3 para adequacgio ao novo valor. O retorno da sessdo esta previsto para amanh3, 26/06/2025, as 8h30. Espero que, até esse
horario, o acesso ao sistema ja tenha sido restabelecido.

Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas, contado a partir do envio deste e-mail, para o envio da planilha corrigida.
Solicito a gentileza de acusar o recebimento desta mensagem.
Atenciosamente,

Lucas Mateus
Pregoeiro

De: Abrasul Licitagbes <licitacoesabrasul@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 25 de junho de 2025 10:23

Para: SELIC COAGR1 <licitacao.coagrl@icmbio.gov.br>

Assunto: Re: PREGAO ELETRONICO N.2 90001/2025 -URGENTE - SISTEMA INOPERAVEL

M.D. PREGOEIRO

Confirmamos que nossa aliquota para a rubrica (sat) importa em 1% tendo por mero erro formal de digitacdo a aplicacdo de 3% nas categorias e
grupos abaixo indicados.

Estamos a disposicdo desta r. Comissdo para ajustar se necessario considerando que em sendo nossa aliquota menor ndo had como majorar o valor
ja negociado.

Agradecemos a atenc¢do e nos mantemos a disposicao.

LUCYANA ANTUNES
ABRASUL

Em qua., 25 de jun. de 2025 as 10:11, SELIC COAGR1 <licitacao.coagr1@icmbio.gov.br> escreveu:

Prezado(a) licitante,

https://outlook.office365.com/mail/licitacao.coagr1@icmbio.gov.br/inbox/id/AAQKAGMyNDMOOWQzLWMwMTYtNDE2YS05NTA4LTcOZmY 1MTVh...

1/4


mailto:licitacao.coagr1@icmbio.gov.br
mailto:licitacoesabrasul@gmail.com
mailto:licitacao.coagr1@icmbio.gov.br
mailto:licitacao.coagr1@icmbio.gov.br

25/06/2025, 13:59 Email — SELIC COAGR1 — Outlook

Durante a analise de suas propostas, verificou-se que, na Planilha de Custos referente aos Grupos 2 e 3, foi indicado o percentual de 3% para o Seguro
de Acidente de Trabalho (SAT) nos postos de Assistente Administrativo Nivel 11l (Grupo 2) e Psicélogo (Grupo 3).

Solicita-se a gentileza de confirmar se tal indicagdo corresponde, de fato, a aliquota aplicavel ou se decorre de eventual equivoco no preenchimento.
Atenciosamente,

Lucas
Pregoeiro

De: Abrasul LicitagGes <licitacoesabrasul@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 25 de junho de 2025 10:00

Para: SELIC COAGR1 <licitacao.coagrl@icmbio.gov.br>

Assunto: Re: PREGAO ELETRONICO N.2 90001/2025 -URGENTE - SISTEMA INOPERAVEL

M.D. PREGOEIRO

Estaremos a disposigdo para atendimento tempestivo da diligéncia por email e verificaremos junto ao Suporte do sistema.

Agradecemos a aten¢do e nos mantemos a disposicao.

LUCYANA
ABRASUL

Em qua., 25 de jun. de 2025 as 09:57, SELIC COAGR1 <licitacao.coagr1@icmbio.gov.br> escreveu:

Prezados,
Solicito a empresa que registre um chamado junto ao provedor do Sistema Compras, a fim de que o ocorrido fique devidamente documentado.

Por oportuno, informo que estava prevista a realizagdo de uma diligéncia a empresa na data de hoje. Aguardarei por alguns instantes para verificar se
0 acesso ao sistema sera restabelecido. Caso contrario, a diligéncia serd encaminhada por este e-mail, a fim de evitar novo adiamento da sessdo.

Peco que figuem atentos aos préximos comunicados.

Att,

Lucas Mateus
Pregoeiro

De: Abrasul Licitagdes <licitacoesabrasul@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 25 de junho de 2025 09:50

Para: SELIC COAGR1 <licitacao.coagrl@icmbio.gov.br>

Assunto: Re: PREGAO ELETRONICO N.2 90001/2025 -URGENTE - SISTEMA INOPERAVEL

M.D. PREGOEIRO,
Abaixo dois prints no primeito pelo EDGE e no segundo pelo CHROME.
Um alega SISTEMA e outro SICAF.

Continuaremos tentando.
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Em qua., 25 de jun. de 2025 as 09:43, SELIC COAGR1 <licitacao.coagr1@icmbio.gov.br> escreveu:
Senhor licitante, bom dia,

Acuso recebimento e informo que por aqui estou conseguindo entrar no Sistema normalmente, conforme print abaixo:
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Poderia bater print das tentativas de ingresso ao sistema, assim como tentar entrar no Compras por outros navegadores.
Atenciosamente,

Lucas Mateus Lopes da Silva
Pregoeiro

De: Abrasul LicitagGes <licitacoesabrasul@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 25 de junho de 2025 09:31

Para: SELIC COAGR1 <licitacao.coagrl@icmbio.gov.br>

Assunto: Fwd: PREGAO ELETRONICO N.2 90001/2025 -URGENTE - SISTEMA INOPERAVEL

M.D. PREGOEIRO

Pedimos encarecidamente que seja acusado recebimento do email em tela.

---------- Forwarded message ---------

De: Abrasul Licitagbes <licitacoesabrasul@gmail.com>

Date: qua., 25 de jun. de 2025 as 09:07

Subject: PREGAO ELETRONICO N.° 90001/2025 -URGENTE - SISTEMA INOPERAVEL
To: <licitacao.coagri@icmbio.gov.br>

M.D. PREGOEIRO

Informamos que estamos tentando entrar no Sistema ha mais de 30 minutos sem sucesso sob varias justificativas de erro.
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Lamentamos essa ocorréncia e seguiremos tentando o acesso.
Certos de sua usual atencdo, agradecemos.

LUCYANA
ABRASUL
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