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RES: PE 11/2023 - DILIGENCIA - COMPROVAGCAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA -
GARANTIA ADICIONAL

Administrativo <administrativo@al1mcengenharia.com.br>
Qui, 11/04/2024 14:07

Para:COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>
Cc:contato@almcengenharia.com.br <contato@almcengenharia.com.br>;anderson@almcengenharia.com.br
<anderson@al1mcengenharia.com.br>

U 1 anexos (400 KB)
CARTA ATMC 240423 pdf;

Boa tarde!

Prezados,

Segue a garantia original.

Qualquer duvida estou a disposicao.

At.te,

AIMC,

Engenharia e Projetos

Cldudia Ribeiro

A1IMCe — Engenharia e Projetos

Rua Vilares, 218, Siderurgia

Ouro Branco/MG, CEP 36.492-207.

Tel.: (31) 3938-0055 (31) 98632-8242

E-mail: administrativo@almcengenharia.com.br
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De: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 10 de abril de 2024 13:31

Para: Administrativo <administrativo@almcengenharia.com.br>; contato@almcengenharia.com.br;
anderson@almcengenharia.com.br

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>

Assunto: RE: PE 11/2023 - DILIGENCIA - COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA - GARANTIA ADICIONAL
Boa tarde!

Prezados representantes da empresa A1IMC PROJETOS LTDA,

Ap0ds conferéncia, APROVAMOS a minuta apresentada.

Assim, aguardamos o envio da apdlice de garantia nos termos da minuta aprovada.

Atenciosamente,
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Equipe de licitagdo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa¢do — FNDE

61 2022-4169/5216

De: Administrativo <administrativo@almcengenharia.com.br>

Enviado: quarta-feira, 10 de abril de 2024 13:27

Para: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>; contato@almcengenharia.com.br
<contato@almcengenharia.com.br>; anderson@almcengenharia.com.br <anderson@almcengenharia.com.br>
Assunto: RES: PE 11/2023 - DILIGENCIA - COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA - GARANTIA ADICIONAL

Boa tarde!
Prezados,

Segue em anexo a minuta da garantia adicional para analise. Ap6s analisarem, nos retornem para podermos
solicitar a emissdo da original.

Qualquer duvida estou a disposi¢ao.

At.te,

AIMC,

Engenharia e Projetos

Claudia Ribeiro

A1IMCe — Engenharia e Projetos

Rua Vilares, 218, Siderurgia

Ouro Branco/MG, CEP 36.492-207.

Tel.: (31) 3938-0055 (31) 98632-8242

E-mail: administrativo@almcengenharia.com.br
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De: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 5 de abril de 2024 08:55

Para: Administrativo <administrativo@almcengenharia.com.br>; contato@almcengenharia.com.br;
anderson@almcengenharia.com.br

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>

Assunto: RE: PE 11/2023 - DILIGENCIA - COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA - GARANTIA ADICIONAL

Bom dia!
Prezado(a) representante da empresa AIMC PROJETOS LTDA,

Reportamo-nos ao Pregdo n°® 11/2023 promovido por este FNDE e que tem por objeto servigos de supervisdo de a¢des
de infraestrutura financiadas com recursos federais, em todo o territdrio nacional.

Ap6s analise da documentagdo comprobatoria da exequibilidade da proposta ofertada por esta empresa para os itens 5,
9,10, 11, 13, 18 e 24, por se tratar de licitagdo que tenha por objeto a prestagdo de servigos de engenharia, impde-se a
necessidade de que seja apresentada a devida GARANTIA ADICIONAL, conforme exigéncia contida no art. 59, §5°
da Lei 14.133/2021, cujo teor € o seguinte:

Art. 59, § 5° Nas contratagoes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdio, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.
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Nos termos do dispositivo acima, o valor da garantia adicional deve ser equivalente a R$ 3.418.127,72, conforme

detalhado a seguir:

ESTIMADO 85% DO MELHOR GARANTIA
ITEM | QUANTIDADE TOTAL ESTIMADO PROPOSTA ADICIONAL
(A) (B) (A-B)

5 1458 R$ 2.029.200,66 | R$ 1.724.820,56 | R$ 1.049.760,00 R$ 675.060,56
9 473 R$ 658.307,21 R$ 559.561,13 R$ 286.165,00 R$ 273.396,13
10 1065 R$ 1.482.235,05 | R$ 1.259.899,79 R$ 669.885,00 R$ 590.014,79
11 1475 R$ 2.052.860,75 | R$ 1.744.931,64 R$ 862.875,00 R$ 882.056,64
13 381 R$ 530.264,37 R$ 450.724,71 R$ 247.650,00 R$ 203.074,71
18 858 R$ 1.194.138,66 | R$ 1.015.017,86 R$ 493.350,00 R$ 521.667,86
24 451 R$ 627.688,27 R$ 533.535,03 R$ 260.678,00 R$ 272.857,03

R$ 8.574.694,97

R$ 7.288.490,72

R$ 3.870.363,00

R$ 3.418.127,72

Para tanto, sera concedido um prazo de 5 dias uteis para apresentagdo da garantia adicional no valor informado acima.

Assim, o prazo encerrar-se-a no dia 12/04/2024.

Atenciosamente,

Equipe de licitagdo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa¢do — FNDE

61 2022-4169/5216

De: Administrativo <administrativo@almcengenharia.com.br>

Enviado: terca-feira, 26 de margo de 2024 15:35
Para: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>;

contato@almcengenharia.com.br <contato@almcengenharia.com.br>;

anderson@almecengenharia.com.br <anderson@almcengenharia.com.br>

Assunto: RES: PE 11/2023 - DILIGENCIA - COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

Boa tarde!

Segue nossa resposta da diligéncia.

Qualquer duvida estou a disposi¢ao.

At.te,

AMC,

Engenharia e Projetos

Claudia Ribeiro

A1IMCe — Engenharia e Projetos

Rua Vilares, 218, Siderurgia

Ouro Branco/MG, CEP 36.492-207.

Tel.: (31) 3938-0055 (31) 98632-8242

E-mail: administrativo@almcengenharia.com.br
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De: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 22 de margo de 2024 11:38

Para: 'contato@almcengenharia.com.br' <contato@almcengenharia.com.br>;
'administrativo@almcengenharia.com.br' <administrativo@almcengenharia.com.br>;
'anderson@almcengenharia.com.br' <anderson@almcengenharia.com.br>

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>

Assunto: PE 11/2023 - DILIGENCIA - COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

Prezado(a) representante da empresa A1MC PROJETOS LTDA,

Reportamo-nos ao Pregdo n? 11/2023 promovido por este FNDE e que tem por objeto servicos de
supervisao de agées de infraestrutura financiadas com recursos federais, em todo o territério nacional.

Apbs a habilitacdo desta empresa para os itens 5, 9, 10, 11, 13, 18 e 24, foram interpostos recurso contra a
aceitacdo da proposta apresentada sob alegacdo de inexequibilidade do valor ofertado.

A luz do objetivo previsto no art. 11, |, e valendo-nos do disposto no art. 59, §22, todos da Lei 14.133/2021,
diligenciamos esta empresa para exigir-lhe a apresentacio de documentos validos e capazes de
comprovarem, de maneira inequivoca, a exequibilidade da proposta ofertada, demonstrando que os
custos da empresa ndo superam o valor da proposta ou que existem custos de oportunidade ou outra
condi¢do favoravel capaz de justificar o vulto da oferta, sob pena de os recursos interpostos serem
considerados procedentes com a consequente desclassificacdo desta empresa com fulcro no art. 59, Ill da
referida lei.

Tendo em vista o prazo final para decisdo acerca dos recursos (dia 28), serd concedido um prazo de 2 dias
uteis para envio da documentagao necessaria e suficiente a comprovacao da exequibilidade da proposta.
O prazo encerrar-se-3, portanto, na préxima terca-feira, dia 26.

Att,

Equipe de licitacdo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao — FNDE
61 2022-4169/4117

N&o contém virus.www.avast.com

Nao contém virus.www.avast.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMKAGJJOTVMNGUyLWY5MDkINGNIY S04MDE2LTYXNTcS5NDVhYWJhMQBGAAAAAADX2Wd5BpKe... 4/4



