
De : licitacoes@dnocs.gov.br
Assunto : Re: Divergência entre os valores das propostas

Para : Luisa De Gois Aquino
<luisaga@algartelecom.com.br>

Zimbra licitacoes@dnocs.gov.br

Re: Divergência entre os valores das propostas

ter., 11 de jun. de 2024 16:21

Boa tarde Luisa,

Informamos que o processo de negociação do valor já foi iniciado no Compras.gov.br.
Favor aceitar a solicitação, para darmos prosseguimento à contratação.

Atenciosamente,

Mayckon Queiroz
Divisão de Licitação

De: "Luisa De Gois Aquino" <luisaga@algartelecom.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@dnocs.gov.br>, "Barbara Costa Araujo"
<barbaracosta@algartelecom.com.br>, "Algar Telecom - Contratos Governo"
<contratosgoverno@algartelecom.com.br>, "rafael carvalho"
<rafael.carvalho@algartelecom.com.br>, "Heriberto Hugo Fernandez Blanco"
<heriberto@algartelecom.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 11 de junho de 2024 15:52:12
Assunto: RE: Divergência entre os valores das propostas

Boa tarde!

1. Qual é o valor correto da proposta oficial da Algar Telecom S/A?
O valor correto é R$ 56.109,00

2. A diferença observada nos valores foi resultado de algum erro de digitação ou
interpretação?
Não houve erro de digitação

3. Se houve algum ajuste justificado, poderiam fornecer os detalhes e razões para tal
modificação?
Como o lance foi por itens tivemos que ajustar os valores dos lances com tarifas já
homologadas. 

4. Caso o menor valor  R$ 56.109,00 (cinquenta e seis mil, cento e nove reais)  seja
mantido, podemos proceder à negociação e ao consequente ajuste no
Compras.gov.br? 
Sim, podemos proceder com a negociação no Comprasnet.

Estou à disposição para maiores esclarecimentos.

Att,
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De: licitacoes@dnocs.gov.br <licitacoes@dnocs.gov.br>
Enviado: terça-feira, 11 de junho de 2024 15:20
Para: Barbara Costa Araujo <barbaracosta@algartelecom.com.br>; Algar Telecom - Contratos Governo
<contratosgoverno@algartelecom.com.br>; RAFAEL FERREIRA MORAES DE CARVALHO
<rafael.carvalho@algartelecom.com.br>; Luisa De Gois Aquino <luisaga@algartelecom.com.br>; Heriberto
Hugo Fernandez Blanco <heriberto@algartelecom.com.br>
Assunto: Fwd: Divergência entre os valores das propostas
 

Some people who received this message don't often get email from licitacoes@dnocs.gov.br. Learn why this
is important

De: "licitacoes" <licitacoes@dnocs.gov.br>
Para: "contratosgoverno" <contratosgoverno@algartelecom.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 11 de junho de 2024 10:20:34
Assunto: Divergência entre os valores das propostas

Prezados,

Trata o presente e-mail do Pregão Eletrônico nº 90002/2024, que trata da contratação de
empresa especializada para prestação dos serviços de telecomunicações, por meio de
transmissão de voz, para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na
modalidade  LOCAL, de  LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (Intra-Regional e Inter-
Regional), compreendendo, respectivamente, as chamadas originadas no Estado do
Ceará pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.

Gostaria de chamar a atenção para uma discrepância observada no valor do lance ofertado
pela empresa Algar Telecom S/A no portal Compras.gov.br e a proposta anexada que
recebemos quando solicitamos o envio da proposta ajustada ao lance ofertado.

Ao revisar o lance original ofertado disponível no Compras.gov.br, o valor apresentado foi
de R$ 70.521,00 (setenta mil, quinhentos e vinte e um reais). No entanto, a proposta que
recebemos anexada em resposta à nossa solicitação de ajuste apresenta um valor
diferente de R$ 56.109,00 (cinquenta e seis mil, cento e nove reais).

Essa divergência está causando algumas dúvidas em nosso processo de análise e
gostaríamos de esclarecer as seguintes questões:

1. Qual é o valor correto da proposta oficial da Algar Telecom S/A?
2. A diferença observada nos valores foi resultado de algum erro de digitação ou

interpretação?
3. Se houve algum ajuste justificado, poderiam fornecer os detalhes e razões para tal

modificação?
4. Caso o menor valor R$ 56.109,00 (cinquenta e seis mil, cento e nove reais) seja

mantido, podemos proceder à negociação e ao consequente ajuste no
Compras.gov.br? 

Agradecemos desde já pela atenção e esperamos uma resposta célere para podermos
prosseguir com o processo de forma transparente e eficiente.

Atenciosamente,
Mayckon Queiroz
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Agente de Contratação
(85) 3391.5150 / 996320643

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
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