
Assunto RE: Consulta sobre Autorização de Funcionamento - Pregão Conab
Sureg MS nº 90005/2025

De Rodrigo Longhi Dangui <rodrigo.rld@pf.gov.br>

Para PAULO AFONSO MATAS PEREIRA <paulo.matas@conab.gov.br>

Data 2025-10-09 16:36

Prezado Paulo,

Em atenção à solicitação referente ao Pregão Conab Sureg MS nº 90005/2025, informo que a renovação da
Autorização  de  Funcionamento  das  empresas  especializadas  na  prestação  de  serviços  de  vigilância  e
segurança é realizada por meio do sistema GESP (Gestão de Segurança Privada), man�do pelo Ministério da
Jus�ça e Segurança Pública, através do Departamento de Polícia Federal.

Contudo, alguns processos do referido sistema encontram-se temporariamente inoperantes, o que tem
impactado diretamente a tramitação de solicitações de renovação.

A empresa KARBECK SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 19.097.389/0001-63, comunicou à Delegacia de Controle
de Segurança Privada (DELESP/DREX/SR/PF/MS) que está enfrentando dificuldades técnicas para protocolar
a  solicitação  de  renovação  da  sua  autorização,  em  razão  de  problemas  no  sistema  GESP.  A  empresa
informou  ainda  que  já  efetuou  o  pagamento  da  taxa  correspondente  à  renovação,  estando  apenas
aguardando a normalização do sistema para concluir o protocolo.

Assim que a solicitação de renovação for devidamente protocolada, encaminharemos o número do
processo para conhecimento e acompanhamento.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Rodrigo L. Dangui

Escrivão de Polícia Federal

De: PAULO AFONSO MATAS PEREIRA <paulo.matas@conab.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 9 de outubro de 2025 10:51
Para: MS/SR - Delegacia de Controle de Segurança Privada DREX <delesp.drex.srms@pf.gov.br>
Assunto: Consulta sobre Autorização de Funcionamento - Pregão Conab Sureg MS nº 90005/2025
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Assunto:Consulta sobre Autorização de Funcionamento - Pregão Conab Sureg MS nº
90005/2025

Data:2025-10-07 13:41
De:PAULO AFONSO MATAS PEREIRA <paulo.matas@conab.gov.br>

Para:dpsp.cgcsp.dpa@pf.gov.br

Prezado(a),

No exercício da função de Pregoeiro, em relação ao Pregão Conab Sureg MS nº
90005/2025, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância armada, tanto
diurna quanto noturna, para a sede da Superintendência Regional da Conab no Mato
Grosso do Sul, venho por meio deste e-mail solicitar a seguinte informação:

A empresa KARBECK SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 19.097.389/0001-63, possui
protocolo de Autorização de Funcionamento como empresa especializada na
prestação de serviços de vigilância e segurança, emitido pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP), através do Departamento de Polícia Federal, incluindo a
Revisão da Autorização de Funcionamento?

Adicionalmente, caso a resposta seja afirmativa, poderia informar a data do referido
protocolo?

Agradeço desde já pela atenção e fico no aguardo de sua resposta.

ConabMail :: RE: Consulta sobre Autorização de Funcionamento - Pre... https://webmail.conab.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=17253&_m...

2 of 2 10/10/2025, 07:37


