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Assunto RE: CONTRATO LIBERADO PARA ASSINATURA

De Andrius magalhdes ribeiro <andriusrib@hotmail.com> “ Ma il
Para GEFAD/MS <ms.gefad@conab.gov.br> oets
Data 2024-07-23 19:09

e CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONAB 2024.pdf (~410 KB)
o CRONOGRAMA PROJETOS PSCIP E SPDA - CONAB CONTRATO N 15-2024.pdf (~232 KB)

Edmar, bom dia!
Segue anexo o cronograma do servico e fisico-financeiro revisado.

Aproveitando o ensejo, no dia 26/07/2024 (segunda-feira) as 08h00min gostaria de agendar a vista
técnica para inicio dos trabalhos. Por favor, confirmar disponibilidade.

Qualquer duvida, estou a disposicdo!
Atenciosamente,

Andrius Magalhaes Ribeiro
Eng. de Controle e Automagao
Eng. de Seguranc¢a do Trabalho
Esp. em Higiene Ocupacional (HO)
(67) 99956-5583

S PROENG

‘ ENGENHARIA DE SEGLRANCA DO TRABALHO

De: GEFAD/MS <ms.gefad@conab.gov.br>

Enviado: terca-feira, 23 de julho de 2024 12:30

Para: Andrius magalhaes ribeiro <andriusrib@hotmail.com>
Assunto: Re: CONTRATO LIBERADO PARA ASSINATURA

Boa tarde!
O valor do cronograma esta a maior que o do contrato!
Vocé poderia ajustar para o valor total de R$ 87.917,73?

’J EDMAR ALMEIDA DA COSTA
Gerente de Finangas e Administragdo- MS
Telefone: 67- 3303-3176 - VOIP 3176
co"'abSuperintendéncia Regional da CONAB. situada na Avenida Mato Grosso, n° 1022, CEP 79002-232,
Bairro Centro, Campo Grande-MS
CNPJ: 26.461.699/0137-54

Em 2024-07-23 12:02, Andrius magalhdes ribeiro escreveu:
Edmar, boa tarde!

O contrato ja se encontra assinado via sistema SEI.
Segue anexo o cronograma fisico-financeiro, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Andrius Magalhaes Ribeiro
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Eng. de Controle e Automacgao
Eng. de Seguranc¢a do Trabalho
Esp. em Higiene Ocupacional (HO)
(67) 99956-5583

S PROENG

‘ ENGENHARIA DE SEGLRANGA DO TRABALHO

De: GEFAD/MS <ms.gefad@conab.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de julho de 2024 14:31
Para: Andriusrib <andriusrib@hotmail.com>
Assunto: CONTRATO LIBERADO PARA ASSINATURA

Andrius, k

Enviamos um link para assinatura do contrato, sera publicado no D.O.U. até o final da semana, contudo, ja
comeca contar os prazos a partir da assinatura.

Na oportunidade, solicitamos o envio do cronograma de servigos e fisico financeiro conforme anexo IV do
projeto basico.

Atenciosamente,
’J EDMAR ALMEIDA DA COSTA
_j Gerente de Finangas e Administracdao- MS
= Telefone: 67- 3303-3176 - VOIP 3176
conabSuperintendéncia Regional da CONAB. situada na Avenida Mato Grosso, n® 1022, CEP 79002-232,

Bairro Centro, Campo Grande-MS
CNPJ: 26.461.699/0137-54
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