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Vinicius Goulart Fontes

De: Vinicius Goulart Fontes

Enviado em: segunda-feira, 2 de março de 2020 12:02

Para: 'jader.andrade@unitech-rio.com.br'; 'tania.silva@unitech-rio.com.br'; 

'carmem.tavora@unitech-rio.com.br'; 'judson.junior@unitech-rio.com.br'; 

'julio.turatti@unitech-rio.com.br'

Cc: CGLCD - Coordenação de Licitações (COLIC)

Assunto: Resposta -  Pedido de Esclarecimento 03 - PE 03/2020 Moving UNITECH

Prioridade: Alta

Senhor Licitante, bom dia! 
 
Segue resposta ao seu esclarecimento, conforme informações da área técnica. 
 
“O entendimento da empresa está correto.” 
 
Atenciosamente, 
 

Vinicius Goulart Fontes 
Coordenação de Licitações 

Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentos 

Diretoria de Gestão Interna 

Secretaria Executiva 

+55 (61) 2020-7165 / 6910 

 
 

De: Gustavo Tomas Costa  
Enviada em: segunda-feira, 2 de março de 2020 10:41 
Para: Vinicius Goulart Fontes <vinicius.fontes@cgu.gov.br> 
Cc: Jose Ewerton Leocadio de Santana <jose.leocadio@cgu.gov.br>; Rodrigo Gimenez Ribeiro 
<rodrigo.g.ribeiro@cgu.gov.br>; Karolini Souza Barbosa de Sa <karolini.sa@cgu.gov.br>; Gustavo Moura de Sousa 
<gustavo.sousa@cgu.gov.br>; Ricardo Nagamine Motta <ricardo.motta@cgu.gov.br> 
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento 03 - PE 03/2020 Moving UNITECH 
 
Caro Vinícius, 
 
O entendimento da empresa está correto. 
 
At, 
Gustavo Costa 
 
 
 

De: Karolini Souza Barbosa de Sa  
Enviada em: segunda-feira, 2 de março de 2020 09:59 
Para: Gustavo Tomas Costa <gustavo.costa@cgu.gov.br> 
Cc: Karolini Souza Barbosa de Sa <karolini.sa@cgu.gov.br>; Jose Ewerton Leocadio de Santana 
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<jose.leocadio@cgu.gov.br>; Rodrigo Gimenez Ribeiro <rodrigo.g.ribeiro@cgu.gov.br> 
Assunto: ENC: Pedido de Esclarecimento 03 - PE 03/2020 Moving UNITECH 
Prioridade: Alta 
 
Gustavo, segue para encaminhamento. 
 
Karolini 
 

De: Vinicius Goulart Fontes Em nome de CGLCD - Coordenação de Licitações (COLIC) 
Enviada em: segunda-feira, 2 de março de 2020 09:44 
Para: Jose Ewerton Leocadio de Santana <jose.leocadio@cgu.gov.br>; Karolini Souza Barbosa de Sa 
<karolini.sa@cgu.gov.br>; Diogo Venancio - UFPR <diogo.venancio@ufpr.br> 
Cc: 2018 - Moving - CONTRATAÇÕES PDTI <9d586c0b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms>; CGLCD - 
Coordenação de Licitações (COLIC) <colic@cgu.gov.br> 
Assunto: Pedido de Esclarecimento 03 - PE 03/2020 Moving UNITECH 
Prioridade: Alta 
 
Prezados, bom dia! 
 
Segue pedido de Esclarecimento n° 3 da empresa UNITECH. Informo estar fora do prazo de 3 dias úteis anteriores à 
data da sessão, intempestivo, conforme art. 23 do Decreto 10.024/2019. Porém, consideramos sempre responder as 
informações solicitadas visando o correto dimensionamento da proposta. 
 
Prazo de resposta: 2 dias úteis, contado da data de recebimento do pedido. 
 
Grato pela atenção e ficamos no aguardo de resposta. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Vinicius Goulart Fontes 
Coordenação de Licitações 

Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentos 

Diretoria de Gestão Interna 

Secretaria Executiva 

+55 (61) 2020-7165 / 6910 

 
 

De: Jader Andrade <jader.andrade@unitech-rio.com.br>  
Enviada em: domingo, 1 de março de 2020 15:46 
Para: CGLCD - Coordenação de Licitações (COLIC) <colic@cgu.gov.br> 
Cc: Tania Silva <tania.silva@unitech-rio.com.br>; Carmem Távora <carmem.tavora@unitech-rio.com.br>; Judson 
Junior <judson.junior@unitech-rio.com.br>; Julio Turatti <julio.turatti@unitech-rio.com.br> 
Assunto: Pedido de Esclarecimentos | PE 03/2020 | CGU | MOVING  
 
Boa tarde, Prezados!  
   
Venho por meio deste, solicitar um esclarecimento sobre o Pregão Eletrônico 03/2020, onde exige-se o seguinte:  
  
Questionamento 1:  
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No item 11.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor(Lei n° 8.078 de 1990)..... 
  
Entendemos que se algum equipamento já estiver com qualquer defeito/vício antes do moving, a reponsabilidade é 
da CGU e não da contratada. Está correto o nosso entendimento?      
  
  
Atenciosamente, 
  
Jader Andrade 

Gerente de Contas 
Telefone:   +55 61 3035.4904 

Celular:      +55 61 99618.5557  

jader.andrade@unitech-rio.com.br                    
  

 
              
  


