Iraneide

De: Daniel Menezes <dmenezes@cbtu.gov.br>

Enviado em: sexta-feira, 23 de maio de 2025 14:12

Para: 'Iraneide Santos'; 'Amanda Ferreira de Souza'; 'Jociane Mayara Sena Alves'
Cc: 'OTHOMAGNO VIEGAS DOS SANTOS'

Assunto: ENC: Anélise Documentacao Financeira - T:\Processos Licitatorios\2025\GIOPE

\APC 01-2025 - Locacdo de veiculos com motoristas\DOCUMENTACAO DA
EMPRESA\DOCUMENTOS - PE 90004/2025

Prezadas, boa tarde!

Encaminho, para as devidas providéncias, a analise elaborada pela Contabilidade conforme solicitado.

Cordialmente,

Daniel Redrigues de Menezes

Gerante Administragio @ Finangas
. *=288® Companhia Brasileira de Trens Urbanos
*8 88008 Syperintendéncia de Trens Urbanos de Jodo Pessoa
*e 8888 Praca Napoledo Laureano, 01 - Varadouro

feR0® 55010.540 - Jodo Pessoa - PB, Brasi
1RR000 (aq) 39444240 / Ramal 323

TEI111]
CBT U i dmﬂnezﬂs_@cblu.gcw.br

De: Daniele Vilairm [mailto:danivilarim@cbtu.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 23 de maio de 2025 14:08

Para: 'Daniel Menezes' <dmenezes@cbtu.gov.br>

Assunto: RES: Andlise Documentac&o Financeira - T:\Processos Licitatorios\2025\GIOPE\APC 01-2025 - Locacdo de
veiculos com motoristas\DOCUMENTACAO DA EMPRESA\DOCUMENTOS - PE 90004/2025

Boa tarde, Daniel
Conforme solicitado na cadeia de e-mails, segue minha consideracao a respeito do tema:

De acordo com as informacgées contidas no Balango Patrimonial 2024, todos os indices analisados estdo de acordo
com o solicitado no item 9.24 do edital, conforme descrito na tabela abaixo:

ANALISE DE BALANCO -PH LDCA{;E]E SLTDA
ATIVO PASSIVO
ATIVC CIRCULANTE EE. B05, 37 = PASSIVO CIRCULANTE 218,568, 70 2%
ATIVO NAD CIRCULANTE 50273 ,58 2455 PASSIVO NADC CRCULANTE | 210.000,00 14%
[REALIFAVEL A LONGO PRAZD) 38.200,00 PATRIMENIC LIDUIDC 840,753,868 4%
TOTAL DO ATIVD 1468.340,36 100% TOTAL DO PASSMD 1.469.340,36  100%
INCICES
LIIDEZ CORRENTE 2,03
SOLVENCLA GERAL 2,78
LIDUIDEZ GERAL 1,20

*Valores retirados do Balango Patrimonial da empresa.



A empresa também atende ao item 9.25 e 9.26, tendo o Patrimdnio Liquido e o Capital de Giro minimo exigido do
valor da licitagao.

Diante do exposto, considero que houve sim o cumprimento das exigéncias do edital. Contudo, deixo para o setor
responsavel tomar as medidas cabiveis no que for preciso para dar andamento ao processo.

Atenciosamente,

[REtll ]
_ «4808® Daniele Conceigdo Da Silva Vilarim

saed@® ANG - Contadora
XTIl ]
ss88®88 Companhia Brasileira de Trens Urbanos

*o0 088 Syperintendénca de Trens Urbanos de Jodo Pessoa
* 808088 Pracs Mapoledo Laureano, 01 Varadouro
#0008 oip Possoa PB Brasil CEP 58010-540
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De: Daniel Menezes [mailto:dmenezes@cbtu.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 23 de maio de 2025 10:35

Para: danivilarim@cbtu.gov.br

Assunto: ENC: Analise Documentacdo Financeira - T:\Processos Licitatorios\2025\GIOPE\APC 01-2025 - Locag¢do de
veiculos com motoristas\DOCUMENTACAO DA EMPRESA\DOCUMENTOS - PE 90004/2025

Bom dia!

Solicito andlise da documentacdo financeira, conforme relatado no e-mail da licitagdo. A documentacdo referente
encontra-se na pasta:

“T:\Processos Licitatorios\2025\GIOPE\APC_01-2025 — Locag¢do de veiculos com motoristas\DOCUMENTACAO DA
EMPRESA\DOCUMENTOS”.

Cordialmente,

R TTT)

_ +saene Daniel Rodrigues de Menezes
s ned® Gerente Administragio e Finangas
ceaeed

. “*a88® Companhia Brasileira de Trens Urbanos
*s 88008 Syperintendéncia de Trens Urbanos de Jodo Pessoa
*ee 088 Praca Mapolefio Laureano, 01 - Varadouro

*e8080 58090.540 - Jodo Pessoa - PB, Brasi
SRReR0 a9 3541-4240  Ramal 323
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De: Iraneide [mailto:iraneide@cbtu.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 23 de maio de 2025 10:02

Para: 'Daniel Menezes' <dmenezes@cbtu.gov.br>

Cc: 'Amanda Ferreira de Souza' <amandas@chtu.gov.br>; jocianealves@cbtu.gov.br; 'Othomagno’
<othomagno@cbtu.gov.br>

Assunto: Analise Documentacg&o Financeira - T:\Processos Licitatorios\2025\GIOPE\APC 01-2025 - Loca¢do de
veiculos com motoristas\DOCUMENTACAO DA EMPRESA\DOCUMENTOS - PE 90004/2025

Bom dia Daniel,



Solicitamos providenciar analise da documentacgao financeira da empresa PH LOCACOES E SERVICOS
LTDA PB, referente ao PE n° 90004/2025, Servico de Locagao de Veiculos com Motorista, conforme itens
9.24 2 9.29 do edital. A referida documentagdo pode ser consultado no enderego a seguir: T:\Processos
Licitatorios\2025\GIOPE\APC 01-2025 - Loca¢do de veiculos com motoristas\DOCUMENTACAO DA
EMPRESA\DOCUMENTOS.

Informamos que o valor estimado do referido processo é de RS 988.508,56, e que o pregdo estd agendado
para ser reaberto hoje, 23/05/2025 as 14:00h, porém pode ser reagendado.

Qualquer duvida, estamos a disposigao.

Grata,

Iraneide Santos
(83) 3241.5540
(83) 99612.5223



