Iraneide

De: Daniele Vilairm <danivilarim@cbtu.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 14:29

Para: iraneide@cbtu.gov.br

Assunto: ENC: Analise Financeira - PE 90005/2025 - T:\Processos Licitatorios\2025

\COMAN\APC_008_2025_COMAN - MANUTENGCAO DE SUPERESTRUTURA
\DOCUMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA\3. FINANCEIRA

De: Daniele Vilairm [mailto:danivilarim@cbtu.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 14:23

Para: 'Daniel Rodrigues de Menezes' <dmenezes@cbtu.gov.br>

Assunto: RES: Analise Financeira - PE 90005/2025 - T:\Processos Licitatorios\2025\COMAN\APC_008_2025_COMAN
- MANUTENCAO DE SUPERESTRUTURA\DOCUMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA\3. FINANCEIRA

Boa tarde, Daniel.
Conforme solicitado na cadeia de e-mails, segue minha consideracao a respeito do tema:

De acordo com as informacgées contidas no Balango Patrimonial 2024, todos os indices analisados estdo de acordo
com o solicitado no item 9.24 do edital, conforme descrito na tabela abaixo:

AMALISE DE BALANCO -ARGUS SERVICOS GERAISLTDA
ATIVO PASSIVO
ATIVC CIRCULANTE 17.112.724,38 oEng PASSIVO CIRCULANTE £001.989,820 8%
ATIVO NAD CIRCULANTE 947.018,51 =3 PASSIVO NAC CIRCULANTE 0%
[REALIFAVEL A LONGO PRAZD) PATRIMENIC LIDUIDC 13.078.270,27 7%
TOTAL DO ATIVD 18.052.753,59  100% TOTAL DO PASSMD 18.052.753,89  100%
INCICES
LIIDEZ CORRENTE 3,44
SOLVENCLA GERAL 3,83
LIDUIDEZ GERAL 3,44

*Valores retirados do Balango Patrimonial da empresa.

A empresa também atende ao item 9.25, tendo o Patrimonio Liquido minimo exigido do valor da licitacao.

Diante do exposto, considero que houve sim o cumprimento das exigéncias do edital. Contudo, deixo para o setor
responsavel tomar as medidas cabiveis no que for preciso para dar andamento ao processo.

Atenciosamente,
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De: Daniel Rodrigues de Menezes [mailto:dmenezes@cbtu.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 12:25

Para: danivilarim@cbtu.gov.br

Assunto: Fw: Andlise Financeira - PE 90005/2025 - T:\Processos Licitatorios\2025\COMAN\APC_008 2025 COMAN -
MANUTENCAO DE SUPERESTRUTURA\DOCUMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA\3. FINANCEIRA

Bom dia!
Solicito analise, conforme e-mail da COLIC.

Cordialmente,

Daniel Rodrigues de Menezes

Gerente de Administracéo e Finangas

Companhia Brasileira de Trens Urbanos
Superintendéncia de Trens Urbanos de Jodo Pessoa
Praga Napole&o Laureano, 01 Varadouro

Jodo Pessoa

(83) 3241-4240/Ramal 324

dmenezes@cbtu.gov.br

---------- Mensagem encaminhada ----------

De: "Iraneide" <iraneide@cbtu.gov.br>

Data: 17/09/2025 11:43

Assunto: Analise Financeira - PE 90005/2025 - T:\Processos
Licitatorios\2025\COMAN\APC 008 2025 COMAN - MANUTENCAO DE
SUPERESTRUTURA\DOCUMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA\3. FINANCEIRA

Para: "'Daniel Menezes™ <dmenezes@cbtu.gov.br>

Com Coépia: ""Amanda Ferreira de Souza' <amandas@cbtu.gov.br>, jocianealves@cbtu.gov.br,
"'Othomagno' <othomagno@cbtu.gov.br>, "'Italo Bezerra"' <ibezerra@cbtu.gov.br>,
rherculano@cbtu.gov.br

Bom dia Daniel,

Solicitamos providenciar analise da documentagao financeira da empresa ARGUS SERVICOS GERAIS
LTDA, referente ao PE n° 90005/2025, Servigo de Manutengao da Superestrutura da Via Permanente,
conforme itens 9.24 a 9.27 do edital. A referida documentagao pode ser consultado no endereco a seguir:
T:\Processos Licitatorios\2025\COMAN\APC_008 2025 COMAN - MANUTENCAO DE
SUPERESTRUTURA\DOCUMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA\3. FINANCEIRA.

Informamos que o valor estimado do referido processo ¢ de R$ 5.031.839,72, e que o pregdo esta agendado
para ser reaberto hoje, 17/09/2025 as 14:00h, porém pode ser reagendado.

Qualquer duvida, estamos a disposi¢ao.



Grata,

Iraneide Santos
(83) 3241.5540

(83) 99612.5223



