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Iraneide

De: Daniele Vilairm <danivilarim@cbtu.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de outubro de 2025 15:27
Para: 'Iraneide'
Cc: 'Amanda Ferreira de Souza'; jocianealves@cbtu.gov.br; 'Daniel Menezes'; 

imelo@cbtu.gov.br
Assunto: RES: Análise  Financeira - PE 90013/2025 - T:\Processos Licitatorios\2025\GIAFI

\APC 010 2025 - Contratação de serviços de portaria, recepção e copeiragem
\DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELAS EMPRESAS\EMPRESA TRANSAFER
\HABILITACAO_CBTU

Boa tarde, Iraneide. 
 
Conforme solicitado, segue minha consideração a respeito do tema: 
 
De acordo com as informações contidas no Balanço Patrimonial 2024, todos os índices analisados estão de acordo 
com o solicitado no item 9.24 do edital, conforme descrito na tabela abaixo: 
 

 
*Valores retirados do Balanço Patrimonial da empresa. 
 
 
A empresa também atende ao item 9.25, tendo o Patrimônio Líquido mínimo exigido do valor da licitação. 
 
Diante do exposto, considero que houve sim o cumprimento das exigências do edital.  Contudo, deixo para o setor 
responsável tomar as medidas cabíveis no que for preciso para dar andamento ao processo.  
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

De: Iraneide [mailto:iraneide@cbtu.gov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 22 de outubro de 2025 15:12 
Para: danivilarim@cbtu.gov.br 
Cc: 'Amanda Ferreira de Souza' <amandas@cbtu.gov.br>; jocianealves@cbtu.gov.br; 'Daniel Menezes' 
<dmenezes@cbtu.gov.br>; imelo@cbtu.gov.br 
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Assunto: Análise Financeira - PE 90013/2025 - T:\Processos Licitatorios\2025\GIAFI\APC 010 2025 - Contratação de 
serviços de portaria, recepção e copeiragem\DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELAS EMPRESAS\EMPRESA 
TRANSAFER\HABILITACAO_CBTU 
 
 
 
Boa tarde Sra, Daniele,  
 

Solicitamos providenciar análise da documentação financeira da empresa TRANSFER SERVICE E APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA, referente ao PE nº 90013/2025, Serviço de Portaria, Recepção e Copeiragem, 
conforme itens 9.24 a 9.30 do edital. A referida documentação pode ser consultado no endereço a seguir: 
T:\Processos Licitatorios\2025\GIAFI\APC 010 2025 - Contratação de serviços de portaria, recepção e 
copeiragem\DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELAS EMPRESAS\EMPRESA TRANSAFER\HABILITACAO_CBTU. 

Informamos que o valor estimado do referido processo é de R$ 458.438,32 e que o pregão está em 
andamento, porém pode ser agendado. 

 
 
Qualquer dúvida, estamos a disposição. 
 
 
Grata, 
 
 
Iraneide Santos 
(83) 3241.5540 
(83) 99612.5223 


