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Enviado por: "Barbero, Leonardo" <Leonardo.Barbero@voith.com>
De: Leonardo.Barbero@voith.com
Para: "Licitações Fase Externa" <licitacao@cbtu.gov.br>
Com Cópia: "Martins, Adelson" <adelson.martins@voith.com>
Data: 14/10/2024 18:57

Assunto:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº011-2024/GALIC/AC/CBTU (UASG: 275068) - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
Nº 2
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A/C: Gerência-Geral de Licitações da CBTU
 
Prezado(a) Sr(a). Pregoeiro(a),
 
Conforme estipulado no item 14.2 do edital do pregão eletrônico Nº011-2024/GALIC/AC/CBTU, solicitamos o
esclarecimento das dúvidas elencadas abaixo:

1. Conforme item 7.4.1 do edital, os preços apresentados no pregão eletrônico são brutos e incluem todos os
impostos, tais como IPI, PIS/COFINS, ISS, ICMS e DIFAL. Complementarmente, de acordo com as legislações
vigentes, incluindo o protocolo 41/2008, para as vendas realizadas entre contribuintes onde os itens que
estejam relacionados em acordos (protocolo / convênio entre os estados) a responsabilidade de recolhimento
do DIFAL é do remetente/proponente. Portanto, entendemos que no caso das superintendências contribuintes,
antes do pagamento integral da guia de DIFAL incluindo todos os itens faturados, deve ser apurado somente o
que é de sua responsabilidade, evitando assim o pagamento em duplicidade do tributo e glosa inadequada ao
fornecedor que já recolheu a guia de DIFAL para os itens constantes nos acordos e convênios entre estados
vigentes. Solicitamos confirmação.

2. O Termo de Referência, item 5.3, explicita a necessidade de realização de ensaio não destrutivo por ultrassom
nos eixos. Entendemos que para a realização deste ensaio é necessário que a CBTU forneça o Procedimento de
Ensaio. Solicitamos a confirmação.

3. Caso a resposta do questionamento acima seja negativa, cabe ressaltar que é necessária a disponibilização de
um eixo para orientações de preparação do padrão e elaboração de Procedimento de Inspeção na Técnica de
Ultra Som, sendo esse realizado por Nível III ASNT, com base na norma AAR (última edição). Neste caso,
solicitamos à CBTU a confirmação da disponibilização deste eixo.

4. O Termo de Referência, item 5.16, informa que na eventualidade do rodeiro ser disponibilizado com os
rolamentos de ponta de eixo montados, é responsabilidade da contratada a desmontagem e remontagem dos
mesmos durante a execução dos serviços, incluindo a inspeção destes rolamentos de ponta de eixo.
Entendemos que deverá ser realizada apenas inspeção visual nos rolamentos, incluindo o registro fotográfico, e
caberá à CBTU a decisão da reutilização ou reposição deles. O entendimento está correto? Caso negativo,
solicitamos o esclarecimento e detalhamento da inspeção que deve ser realizada.

5. Mediante a necessidade de obtenção e preparação da documentação requerida para a participação no pregão
eletrônico, solicitamos o adiamento do prazo de entrega da proposta, bem como da sessão pública do pregão
em 20 dias.

 
Certos de vossa compreensão, ficamos no aguardo de retorno.
 
Grato,

Best Regards

Leonardo Gomes Barbero
Voith Group

Manager Appl. Engineering SA
App. Eng. & Techn. Support South America - tmats
Group Division Turbo
Division Mobility
__________________________________________

Voith Turbo Ltda.
Rua Friedrich von Voith, 825 Bairro Jaragua
02995-000 Sao Paulo (SP), Brazil

Phone  +55 11 3944 6288
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Leonardo.Barbero@voith.com
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Voith Brazil: 60 years and counting!

Follow Voith on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube!
Follow Voith Turbo on LinkedIn!
__________________________________________
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https://www.facebook.com/VoithGlobal/
https://www.instagram.com/voithgroup/
https://www.linkedin.com/company/voithgroup
https://www.youtube.com/VoithGroup
https://linkedin.com/company/voith-turbo


ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "André Correa Joia" <acjoia@cbtu.gov.br>
De: acjoia@cbtu.gov.br
Para: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão

Com Cópia:
"Mayara Suzart Gomes" <mayara@cbtu.gov.br>, "rodolpho" <rodolpho@cbtu.gov.br>, "André Correa Joia"
<acjoia@cbtu.gov.br>, "Andre CBTU RJ" <andrecjjoia@gmail.com>, "Adriana Fonseca Lins" <aflins@cbtu.gov.br>,
"fmendes@cbtu.gov.br" <fmendes@cbtu.gov.br>

Data: 16/10/2024 12:15

Assunto:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2024/GALIC/AC/CBTU - Pedido de suspensão de licitação para revisão técnica de
TR de processo de Rodas

Boa tarde, prezado GALIC, após recebimento de perguntas na fase licitatória, foram levantados pontos
relevantes para a adequada especificação do TR em questão. Em reunião e alinhamento junto a DT será
necessário a revisão pontual de TR não alterando os parâmetros: valor, lotes, cronograma físico financeiro,
nem regime de execução. Estamos trabalhando nesta revisão para que em breve possamos encaminha-la
devidamente assinada.

Portanto, solicito a suspensão do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2024/GALIC/AC/CBTU, por motivos de
revisão técnica de Termo de Referência (ultima versão doc 44 da pasta PROCESSOS).

local do processo: O:\AC\DT\LICITADOS\PROCESSOS EM EXECUCAO\GEOPE.PROT.2023-
3064.AQUISIÇÃO SRP RODAS E SERVIÇOS CORRELATOS

-- 
------
Att.

André Corrêa Jóia
Adjunto Diretor Tecnico
Diretoria Técnica - DT
CBTU-AC

17/10/2024, 11:23 about:blank

about:blank 1/1


