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Fabio Fernal

De: contratos@rmtur.com.br
Enviado em: segunda-feira, 28 de julho de 2025 12:20
Para: E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao
Cc: 'LICITAÇÃO - RM AGENCIA DE TURISMO'; 'ricardomoraes'
Assunto: Confirmações referente as Faturas - Conforme solicitado (PE 90023/2025)
Anexos: ENC: RES: RES: RES: ORÇAMENTO DE HOTEL SONATA DE IRACEMA; ENC: 

Assunto: RES: Assunto: RES: RES: RES: RES: RES: ORÇAMENTO VARANDAS 
BEACH; EMAIL REFERENTE HILTON BARRA - FAT 142850; hotel goiania ref fat 
129839 ; ENC: Solicitação Hotel Goiânia/GO -FAT 129839; EMAIL REF LH 
HOTEL SP  FAT 129839; EMAIL REF HILTON BELEM - FAT 132459

Prioridade: Alta

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Atenção: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Bom dia, prezados 
 
Encaminhamos, em anexo a este e-mail, as comprovações referentes às solicitações dos clientes, correspondentes às 
faturas indicadas na diligência relativa ao Pregão Eletrônico nº 90023/2025, conforme detalhado abaixo: 
 

 Fatura 121107 – Orçamento Hotel Sonata de Iracema 
 Fatura 123780 – Orçamento Varandas Beach 
 Fatura 142850 – Hilton Barra 
 Fatura 129839 – Hotel Goiânia/SP 
 Fatura 132459 – Hilton Belém 

 
Informamos que algumas solicitações não foram localizadas devido ao tempo decorrido desde sua realização. Parte 
das comunicações ocorreu por e-mail e, com a troca de colaboradores responsáveis pela emissão, bem como pela 
troca de mensagens com diferentes fornecedores, alguns registros acabaram se perdendo. Além disso, houve 
comunicações realizadas via WhatsApp, cujas conversas se perderam em razão da troca de aparelhos telefônicos e da 
substituição de colaboradores ao longo do período. 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
Atenciosamente, 
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Fabio Fernal

De: contratos@rmtur.com.br
Enviado em: terça-feira, 29 de julho de 2025 10:09
Para: E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao
Cc: 'ricardomoraes'
Assunto: RES: Informações adicionais RES: Confirmações referente as Faturas - 

Conforme solicitado (PE 90023/2025)
Anexos: RADISSON BELEM - FAT 130709; DEVILLE CAMPO GRANDE - FAT 135662 ; 

ENC: FECHAMENTO DO EVENTO CBDE - 2738; ENC: RES: RES: SOLICITAÇÃO 
COTAÇÃO PASSAGEM E HOSPEDAGEM FT00143842

Prioridade: Alta

Atenção: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Bom dia 
 
Faltou apenas a fatura FT00131577, que não foi localizada nos emails, acredito que pela troca de emissor tenha se 
perdido. 
 
RADISSON HOTEL BELEM - FT00130709 – OK 
DEVILLE CAMPO GRANDE - FT00135662 – OK 
RECIFE MARINA NOVOTEL - FT00143842 - OK 
 
Ou  outro hotel 4/5 estrelas em capitais entre 2022 e 2023 -  Referente a essa solicitação/ Email Fechamento Evento 
CBDE. 
 
Atte. 

 
 
 

De: E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao <cpl@presidencia.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 28 de julho de 2025 18:22 
Para: 'contratos@rmtur.com.br' <contratos@rmtur.com.br> 
Assunto: Informações adicionais RES: Confirmações referente as Faturas - Conforme solicitado (PE 90023/2025) 
 
Prezados, boa tarde. 
Gostaríamos de solicitar as seguintes faturas: 
 
RADISSON HOTEL BELEM - FT00130709 
HOTEL GRAND MERCURE RECIFE BOA VIAGEM - FT00131577 
RECIFE MARINA NOVOTEL - FT00143842 
DEVILLE CAMPO GRANDE - FT00135662 
 
Ou  outro hotel 4/5 estrelas em capitais entre 2022 e 2023 
Estes arquivos são importantes para complementar a resposta do recurso. 
Att. 
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De: contratos@rmtur.com.br <contratos@rmtur.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 28 de julho de 2025 12:20 
Para: E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao <cpl@presidencia.gov.br> 
Cc: 'LICITAÇÃO - RM AGENCIA DE TURISMO' <licitacao@rmtur.com.br>; 'ricardomoraes' 
<ricardomoraes@rmtur.com.br> 
Assunto: Confirmações referente as Faturas - Conforme solicitado (PE 90023/2025) 
Prioridade: Alta 
 

Atenção: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Bom dia, prezados 
 
Encaminhamos, em anexo a este e-mail, as comprovações referentes às solicitações dos clientes, correspondentes às 
faturas indicadas na diligência relativa ao Pregão Eletrônico nº 90023/2025, conforme detalhado abaixo: 
 

 Fatura 121107 – Orçamento Hotel Sonata de Iracema 
 Fatura 123780 – Orçamento Varandas Beach 
 Fatura 142850 – Hilton Barra 
 Fatura 129839 – Hotel Goiânia/SP 
 Fatura 132459 – Hilton Belém 

 
Informamos que algumas solicitações não foram localizadas devido ao tempo decorrido desde sua realização. Parte 
das comunicações ocorreu por e-mail e, com a troca de colaboradores responsáveis pela emissão, bem como pela 
troca de mensagens com diferentes fornecedores, alguns registros acabaram se perdendo. Além disso, houve 
comunicações realizadas via WhatsApp, cujas conversas se perderam em razão da troca de aparelhos telefônicos e da 
substituição de colaboradores ao longo do período. 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
Atenciosamente, 
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Fabio Fernal

De: Superintendencia de Administracao e Financas <saf@gabgov.to.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 29 de julho de 2025 18:27
Para: Fabio Fernal
Assunto: Re:  Diligência do Eletrônico nº 90023/2025 – UASG 11001 – Secretaria de 

Administração da Presidência da República

Atenção: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Prezado Senhor, Fábio Fernal, 
 
 
 
Em atenção à diligência epigrafada, na qual Vossa Senhoria solicita a confirmação da execução de serviços de 
hospedagens consignadas nas faturas descritas no corpo do e-mail consulƟvo, informamos que a empresa R MORAES 
AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.955.770/0001-74, situada no Setor SCS, Quadra 06, 141, 
bloco A, Sala 101, Asa Sul, Brasília -DF, CEP. 70.327-900, representada pelo Senhor GEAN RICARDO MORAES, portador 
do RG nº 2.996.706 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.068.949-58, forneceu serviços de emissão de bilhetes 
de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, reserva em hotéis e reserva de aluguel de veículos no Brasil 
e exterior, reserva de fretamento de aeronaves no Brasil e exterior, emissão de seguros de assistência em viagem 
internacional e demais serviços correlatos para esta secretaria, nos termos do Contrato n º 05/2018. 
 
 
Imperioso mencionarmos que referido contrato, em sua gestão práƟca, englobou serviços de hotéis, restaurante, 
buffets e veículo compaơveis com a função e imagem do Chefe do ExecuƟvo, abarcando hospedagem de 4 e 5 estrelas, 
como àquelas descritas nas faturas 00129839, 00122152, 00132459, 00125385 e 00130709, que serviram ao próprio 
Governador do Estado, Chefe de Gabinete do Governador, Vice-Governador, Ajudância de Ordem, Secretariado e 
convidados de honra do Governo, dentre outros. 
 
 
Registra-se, que o cargo em que ocupam requer hospedagens e demais serviços compaơveis a honraria da função, 
razão pela qual foram hospedados em hotéis de 4 e 5 estrelas, mas o contrato abarcou, também, outras as categorias, 
sendo uƟlizados conforme a demanda e situação apresentada à SEGOV. 
 
 
Referido fornecedor cumpriu fielmente suas obrigações, fornecendo o objeto licitado/contratado nas condições 
pactuadas. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
  
Luis José de Souza Júnior 
Secretário-Geral - DAI-1 
Superintendência de Administração e Finanças - SAF 
Secretaria ExecuƟva da Governadoria - SEGOV 
63 3212-4122/63 99935-1554 
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De: "Fabio Fernal" <fabio.fernal@presidencia.gov.br> 
Para: "saf@gabgov.to.gov.br" <saf@gabgov.to.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 29 de julho de 2025 18:05:03 
Assunto:  Diligência do Eletrônico nº 90023/2025 – UASG 11001 – Secretaria de Administração da 
Presidência da República 
 
  
  
Prezados, bom dia. 
  
Trata-se do Pregão Eletrônico nº 90023/2025 – UASG 11001 – Secretaria de Administração da Presidência da 
República, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços completos de hospedagem em todo o 
território nacional por agência de viagem/turismo especializada. 
  
Sagrou-se vencedora do certame a empresa R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, CNPJ 06.955.770/0001-74, 
tendo sido apresentado o atestado de capacidade técnica emiƟdo pela SECRETARIA-GERAL DO 
GOVERNO/SEGOV/TO, em anexo.  
Ocorre que o atestado em questão nos trouxe a informação de reservas de hotéis demonstrando apenas a 
quanƟdade de reservas totais efetuadas. 
Nesse senƟdo, solicitamos a confirmação dos seguintes serviços de hospedagens indicados nas faturas  abaixo. 
  

Capital Hotel Fatura Órgão Data 

São Paulo/SP RENAISSANCE 129839 SEGOV/TO 30/06/2023 

Brasília/DF GRAND MERCURE BSB 122152 SEGOV/TO 07/10/2022 

Rio de Janeiro/RJ Pestana Rio AtlânƟca 132459 SEGOV/TO 11/08/2023 

Palmas/TO CEU Palmas Hotel 132459 SEGOV/TO 09/08/2023 

Goiânia/GO Holiday Inn 125385 SEGOV/TO 03/01/2023 

Belém/PA Radisson Belém 130709 SEGOV/TO 14/07/2023 

  
Pedidos a maior brevidade na confirmação das informações, pois o pregão encontra-se na fase final de recurso. 
Os arquivos podem ser enviados para o e-mail: cpl@presidencia.gov.br. 
  
                                   Fábio Fernal 
                                      Pregoeiro 
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Fabio Fernal

De: Fabio Fernal
Enviado em: terça-feira, 29 de julho de 2025 14:03
Para: 'Gestão de Contratos'
Assunto: RES:  Diligência do Eletrônico nº 90023/2025 – UASG 11001 – Secretaria de 

Administração da Presidência da República

Recebido. 
Agradecemos enormemente pela agilidade e pela presteza!! 
Att. 
 

De: Gestão de Contratos <gestaocontratos@cmfor.ce.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 29 de julho de 2025 12:27 
Para: Fabio Fernal <fabio.fernal@presidencia.gov.br> 
Assunto: Re: Diligência do Eletrônico nº 90023/2025 – UASG 11001 – Secretaria de Administração da Presidência da 
República 
 

Atenção: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

 
Caro sr. Fábio, 
 
Enviamos em anexo documentos de despesa completos das despesas referenciadas. 
 
Informamos que nos processos constam os Requerimentos que deram origem às despesas, com a 
indicação dos períodos das hospedagens e dos hóspedes. 
 
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem 
necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
RAPHAEL DE CASTRO 
Gestor de Contratos 
CÂMARA DE FORTALEZA 
 
 
 

De: "Fabio Fernal" <fabio.fernal@presidencia.gov.br> 
Para: "gestaocontratos@cmfor.ce.gov.br" <gestaocontratos@cmfor.ce.gov.br> 
Cc: "Guilherme Paiva Silva" <guilherme.paiva@presidencia.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 29 de julho de 2025 11:48:40 
Assunto:  Diligência do Eletrônico nº 90023/2025 – UASG 11001 – Secretaria de Administração 
da Presidência da República 
 
  
Prezados, bom dia. 
  
Trata-se do Pregão Eletrônico nº 90023/2025 – UASG 11001 – Secretaria de Administração da Presidência da 
República, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços completos de hospedagem em todo o 
território nacional por agência de viagem/turismo especializada. 
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Sagrou-se vencedora do certame a empresa R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, CNPJ 06.955.770/0001-74, tendo 
sido apresentado o atestado de capacidade técnica emitido pela CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
anexo.  
Ocorre que o atestado em questão nos trouxe a informação de reservas de hotéis demonstrando apenas a 
quantidade de reservas totais efetuadas. 
Nesse sentido, solicitamos a confirmação dos seguintes serviços de hospedagens indicados nas faturas  abaixo. 
  
Capital Hotel Fatura Órgão Data 
Curitiba/PR ATRIO HOTEIS 130866 CE 11/08/2023 
Fortaleza/CE Hotel Sonata 121107 CE 30/09/2022 

  
Pedidos a maior brevidade na confirmação das informações, pois o pregão encontra-se na fase final de recurso. 
Os arquivos podem ser enviados para o e-mail: cpl@presidencia.gov.br. 
  
                                   Fábio Fernal 
                                      Pregoeiro 
  
 


















































































