Erica Valeria Trevizan Goncalves

De: Rubens07 Oliveira Almeida <roalmeidster@gmail.com>

Enviado em: terca-feira, 2 de setembro de 2025 10:57

Para: COLIC - Compras

Assunto: PORTAL DE SERVICOS. CHAMADA FORNECEDOR: 27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA.

Atencdo: E-mail externo. Nao clique em links ou abra anegasenos que reconheca o remetente e saiba queenido é seguro.
Prezada Agente de Contratacdo

Segue print da tela referente & chamada no Partakdsicos ampliada conforme sua solicitagao.

Atenciosamente.

27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
CNPJ: 27.821.650\0001-54

WHATSAPP: (61) 9 8259-5728
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Prezado(a), RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA

O chamado N° 28738741 (Erro no Portal Compras) foi atualizado. Acompanhe abaixo algumas
informagdes do atendimento.

Nimero do chamado: #28738741

Titulo do chamado: Erro no Portal Compras

Status: Em andamento

Descrigdo:

Usuério informa que ndo esta conseguindo realizar o encaminhamento dos arquivos dos documentos

quando tenta anexar os arquivos apresenta mensagem de erro ao conectar com servidor.
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Erica Valeria Trevizan Goncalves

De: Rubens07 Oliveira Almeida <roalmeidster@gmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 1 de setembro de 2025 18:41

Para: COLIC - Compras

Assunto: DISPENSA ELETRONICA N2 90015-2025. FORNECEDOR: 27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA.

Anexos: PDF ITEM 01 90015-2025 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - SECRETARIA DA ADMINISTRAAO - DF POSTA DISPENSA ELETRONICA.pdf,'

22.08.2025 consultarSituacaoFornecedor_27821650000154_2025-08-22.pdf; 04.08.2025 Certidao Negativa de Debitos Municipais
download (11).pdf; 04.08.2025 Certidao Negativa de Debitos Federais Certidao-27821650000154 (1).pdf; 04.08.2025 Certidao Negativa de
Debitos Estaduais 45f7479a-f90b-4844-a54e-a7d1a4805167.pdf; PDF 2023-Declaracdo Anual SIMEI De 01012023 a 31122023 PDF.pdf;
SIMEI 2024 DECLARACAO Recibo MEI - RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA.pdf; Boleto para Pagamento Certidao Negativa e Falenca e
Concordata 05.08.2025 - BOLETO RUBENS.pdf; 06.02.2025 CRESS ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_FORNECIMENTO_29_assinado
(3).pdf; PDF NOVO CERTIFICADO CCMEI-27821650000154.pdf

Atencdo: E-mail externo. Nao clique em links ou abra anegasenos que reconheca o remetente e saiba queenido é seguro.
Prezado Agente de Contratacéo

Seguem em anexo Proposta Comercial e Documentasahilitacao.

Atenciosamente.

27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
CNPJ: 27.821.650\0001-54

Whatsapp: (61) 9 8259-5728.



RAZAO SOCIAL: 27.821.650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
LOGRADOURO: RUA CIRIACO ANTONIO CARDOSO. QUADRA: C-1

27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA

CNPJ: 27.821.650\0001-54

PROPOSTA DISPENSA ELETRONICA
DISPENSA ELETRONICA N° 90015-2025 — PRESIDENCIA DA REPUBLICA — SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - DF
PROCESSO ADMINISTRATIVO:

CIDADE: CAMPOS BELOS UF: GOIAS

E-MAIL: roalmeid@hotmail.com

CNPJ: 27.821.650\0001-54
LOTE: 11 BAIRRO: CENTRO

CEP: 73.840-O00 TELEFONE: (61) 98259-5728

A empresa acima se propde a fornecer os produtos objetos desta Dispensa Eletronica, conforme discriminado no Aviso de
Dispensa, pelos precos e condi¢cdes assinalados na presente; obedecendo rigorosamente as disposi¢cdes da legislacdo competente.

ITEM DESCRICAO DO PRODUTO QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBSERVACAO
01 | Agua Sanitéria. 1 litro 30 2.55 76.50
TOTAL 76.50

1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial de Dispensa Eletrénica é de 60 (sessenta) dias contados da data de da

homologacéo e adjudicacéo. E o prazo de entrega 30 (TRINTA) dias corridos.
1.2 — Declaro para os devidos fins que correrdo por conta do licitante o frete; os impostos e demais encargo
2 - DA FORMA DE PAGACMENTO

RUA CIRIACO ANTONIO CARDOSO. QUADRA: C-1 LOTE: 11 — BAIRRO: CENTRO. CIDADE: CAMPOS
BELOS UF: GO CEP: 73.840-000
E-MAIL: roalmeid@hotmail.com

WHATSAPP: (61) 98259-5728
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27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
CNPJ: 27.821.650\0001-54

2.1 -0 Valor acima sera pago em até 10 (DEZ) dias da entrega pelo licitante ao licitador dos produtos; e do recebimento destes pelo
comprador e do ateste na Nota Fiscal correspondente apresentada. DADOS BANCARIOS: Banco: C6 Bank. Ag: 0001. Conta-
Corrente: 8177358-7. Rubens Oliveira Almeida 29495369134. PAGAMENTO PIX: CHAVE: CNPJ: 27821650000154.

3 - DECLARACAO:

3.1 - Nos termos do art. 63, 81° da Lei 14.133/2021 e do Aviso de Dispensa, declaramos para os devidos fins que a proposta acima
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas inCfralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega desta proposta.

4. LOCAL DE ENTREGA:
4.1 — .BRASILIA - DF

Campos Belos — GO, 01 de setembro de 2025.

RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA Assinado de forma digital por

. RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
29495369134:27821650000 29495369134:27821650000154

154 __ Dados: 2025.09.01 18:32:18 -03'00'

RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA

RUA CIRIACO ANTONIO CARDOSO. QUADRA: C-1 LOTE: 11 — BAIRRO: CENTRO. CIDADE: CAMPOS
BELOS UF: GO CEP: 73.840-000
WHATSAPP: (61) 98259-5728 E-MAIL: roalmeid@hotmail.com
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27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
CNPJ: 27.821.650\0001-54

ANEXO 1 DA PROPOSTA
ITEM 01 FOTO DO BEM — AGUA SANITARIA =1 LITRO

- pescrigdo do produto

z Ve

AGUA SANITARIA 1LT QBOA

Em Estoque

Cadigo do Fabricante: 0101001

Cadigo: 173

Cdbdigo NCM: 28289011

Cadigo de Barras do Produto: 17896083800015
Embalagem: 12X1L

Embalagem Master: 12x1000m|

Validade: 30/07/2026

Marca: QBOA

Fornecedor: ANHEMBI

e _Pes0c13730Kg |

RUA CIRIACO ANTONIO CARDOSO. QUADRA: C-1 LOTE: 11 — BAIRRO: CENTRO. CIDADE: CAMPOS
BELOS UF: GO CEP: 73.840-000
WHATSAPP: (61) 98259-5728 E-MAIL: roalmeid@hotmail.com
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Erica Valeria Trevizan Goncalves

De: Rubens07 Oliveira Almeida <roalmeidster@gmail.com>

Enviado em: terca-feira, 2 de setembro de 2025 13:10

Para: COLIC - Compras

Assunto: DECLARACAO ANEXO Il ASSINADA

Anexos: DECLARACAO DISPENSA 90015 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.pdf

Atencdo: E-mail externo. Nao clique em links ou abra anegasenos que reconheca o remetente e saiba queenido é seguro.
Prezada Agente de Contratacdo

Segue em anexo Declaracédo devidamente assinada.

Atenciosamente.

27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
CNPJ: 27.821.650\0001-54

Whatsapp: (61) 9 8259-5728



27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
CNPJ: 27.821.650\0001-54

COMISSAO DE CONTRATAGAO
COMISSAO DE CONTRATAGAO
ANEXO Il

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

A empresa 27821650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA, CNPJ n° 27.821.650\0001-54, com sede a Rua Ciriaco Anténio Cardoso. SN.
Quadra: C-1. Lote: 11 — Centro — Campos Belos - GO, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sécios, com qualificacdo completa
RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA RG n° 1.382.138. CPF n° 294.953.691-34. Brasileiro. Divorciado. Microempreendedor Individual.
Residente a Rua Ciriaco Antdnio Cardoso. SN. Quadra: C-1 Lote: 11 - Centro — Campos Belos — GO. DECLARA, sob as penas da

Lei, que cumpre plenamente os requisitos para habilitagdo ao Dispensa Eletrénica n° 90015/2025, assim como, conhece e aceita
todas as condigbes estabelecidas no instrumento convocatério da referida licitagao.

Campos Belos (GO); 02 de setembro de 2025

RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA Assinado de forma digital por

_ RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA
29495369134:27821650000 ,5,5:369134:27821650000154
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RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 294.953.691-34

RUA CIRIACO ANTONIO CARDOSO. QUADRA: C-1 LOTE: 11 — BAIRRO: CENTRO. CIDADE: CAMPOS
BELOS UF: GO CEP: 73.840-000
WHATSAPP: (61) 9 8259-5728 E-MAIL: roalmeid@hotmail.com



